
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ Enerji  Serisi TYT  5. Deneme 103 103 103 5582

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,74 8,86 23,52 2,51 1,63 2,10 2,01 1,88 1,54 1,83 1,40 1,48 1,93 1,65 1,52 0,00 0,00 0,00 10,65 3,39 9,80 1,11 0,55 0,97 1,37 1,77 0,92 1,42 1,40 1,07 1,36 0,97 1,12 49,9323,50 44,04 268,550

Okul Ortalaması 22,5910,18 20,05 1,92 1,94 1,44 1,61 2,30 1,04 1,27 1,45 0,91 1,64 1,51 1,26 0,00 0,01 0,00 3,50 2,24 2,93 0,13 0,12 0,10 0,64 0,94 0,41 0,38 0,71 0,20 0,41 0,58 0,26 34,0921,98 28,60 223,000

KATILIMLAR

1 0 MEVLÜT FURKAN 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 18 7 16,25 3 0 3,00 3 3 2,25 2 4 1,00 1 1 0,75 75 24 69,00 346,445 934

2 161 NURAY DÖNMEZ 11A 33 5 31,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 16 2 15,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 2 4,50 2 2 1,50 69 20 64,00 331,543 1152

3 748 RUKİYE DEMİR 12A 34 4 33,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 17 5 15,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 68 23 62,25 325,955 1235

4 693 METEHAN KAPLAN 12A 31 3 30,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 16 1 15,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 65 15 61,25 323,323 1291

5 726 KEMAL ATA KIRLANGIÇ 12A 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 17 6 15,50 3 3 2,25 4 2 3,50 3 1 2,75 68 29 60,75 322,198 1311

6 5 KARDELEN KASAP 12A 32 5 30,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 7 3 6,25 1 1 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 61 20 56,00 307,373 1611

7 796 ELİF DEMİRTAŞ 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 13 4 12,00 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 60 30 52,50 296,893 1855

8 749 MERVE YİĞİT 12A 27 7 25,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 12 4 11,00 1 3 0,25 4 2 3,50 2 3 1,25 52 29 44,75 274,063 2494

9 697 RABİA PELİN KOCAMAN 12D 28 6 26,50 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 0 2,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 48 13 44,75 273,820 2499

10 723 MEDİNE GÜL YAVUZ 12A 29 6 27,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 7 0 7,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 48 14 44,50 272,925 2521

11 817 ASLI ACAR 11A 29 4 28,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 5 4 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 48 16 44,00 271,380 2568

12 669 SİNAN ÖZDEMİR 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 7 4 6,00 1 0 1,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 49 29 41,75 265,020 2797

13 727 FATMA SÖKMEN 12A 24 10 21,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 9 3 8,25 5 1 4,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 48 26 41,50 264,705 2810

14 758 GAMZE İRGİN 12A 28 2 27,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 7 2 6,50 2 1 1,75 44 11 41,25 263,070 2862

15 704 VOLKAN KAS 12C 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 45 16 41,00 262,243 2885

16 670 ARDA ERGİN 12B 26 8 24,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 7 3 6,25 44 17 39,75 258,925 2999

17 752 EGEMEN SERT 12D 29 7 27,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 5 2 4,50 1 0 1,00 43 14 39,50 257,788 3054

18 0 DOĞUKAN GÖKGÖZ 12B 24 9 21,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 6 2 5,50 43 15 39,25 257,708 3059

19 713 ECRİN BAYRAKCI 12B 27 7 25,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 9 4 8,00 43 16 39,00 256,498 3087

20 162 ENES HIZAR 11B 27 7 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 44 22 38,50 254,998 3139

21 696 AÇELYA AYNA 12B 29 8 27,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 6 3 5,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 44 23 38,25 254,045 3168

22 122 AZRA DEMİR 12D 31 6 29,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 15 38,25 253,700 3183

23 705 CÜNEYT TATVAN 12C 30 3 29,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 40 10 37,50 251,448 3251

24 832 HANİFE ASLI AKSOY 11C 29 5 27,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 39 7 37,25 250,888 3270

25 690 EREN AKYOL 12B 25 9 22,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 9 3 8,25 1 1 0,75 41 22 35,50 246,283 3443

26 828 İLKER MİRZA OĞUZ 11B 26 5 24,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 38 12 35,00 244,513 3507

27 668 ESMA NUR EKREN 12D 29 6 27,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 38 13 34,75 243,350 3558

28 675 SEYDA NUR SOYLU 12D 28 8 26,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 18 34,50 242,790 3577

29 341 EKİNASYA BAŞAK 12D 28 10 25,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 39 24 33,00 238,425 3743
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,74 8,86 23,52 2,51 1,63 2,10 2,01 1,88 1,54 1,83 1,40 1,48 1,93 1,65 1,52 0,00 0,00 0,00 10,65 3,39 9,80 1,11 0,55 0,97 1,37 1,77 0,92 1,42 1,40 1,07 1,36 0,97 1,12 49,9323,50 44,04 268,550

Okul Ortalaması 22,5910,18 20,05 1,92 1,94 1,44 1,61 2,30 1,04 1,27 1,45 0,91 1,64 1,51 1,26 0,00 0,01 0,00 3,50 2,24 2,93 0,13 0,12 0,10 0,64 0,94 0,41 0,38 0,71 0,20 0,41 0,58 0,26 34,0921,98 28,60 223,000

KATILIMLAR

30 112 EMİNE HATUN BAY 12C 28 4 27,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 35 8 33,00 238,150 3754

31 856 DAMLANUR ÖZDEMİR 11B 28 8 26,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 38 21 32,75 237,525 3781

32 742 BAŞAK DEMİRCİ 12C 27 8 25,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 6 0,50 38 22 32,50 236,900 3802

33 756 AYBÜKE ÖNAL 12A 19 6 17,50 2 2 1,50 10 2 9,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 36 18 31,50 234,975 3864

34 708 ELİFNUR YALGIN 12D 25 9 22,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 36 17 31,75 234,928 3866

35 701 AZRA UYANIK 12D 25 8 23,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 6 5 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 22 31,50 234,090 3904

36 840 SUDE TUTKUN 11A 23 9 20,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 6 0 6,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 36 20 31,00 232,933 3938

37 744 MELİH * ES  ERTUĞRUL 12A 20 15 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 8 3 7,25 1 1 0,75 1 0 1,00 38 30 30,50 232,068 3962

38 0 GÜLSÜM KILIÇ 12C 26 6 24,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 2 3,50 35 18 30,50 230,925 3997

39 121 MERT ŞAHİN PALA 12B 25 9 22,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 34 15 30,25 230,398 4019

40 106 HİRA ÇELİK 11B 24 13 20,75 1 2 0,50 1 0 1,00 9 5 7,75 35 20 30,00 229,903 4032

41 671 MELDA KOÇ 12B 25 11 22,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 35 20 30,00 229,708 4041

42 118 CEMİLE KARAN 12C 26 11 23,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 35 22 29,50 228,068 4102

43 0 EBRU DER 12C 26 8 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 34 18 29,50 227,970 4110

44 800 ZENNUR DEMİR 12B 23 12 20,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 33 16 29,00 226,980 4137

45 169 ŞENAY DÖNMEZ 11C 31 8 29,00 31 8 29,00 225,810 4175

46 682 AYSUN TURKUT 12B 26 7 24,25 2 1 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 32 14 28,50 224,918 4204

47 108 AYŞEGÜL KILIÇ 11B 27 11 24,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 16 -1,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 42 55 28,25 224,143 4228

48 841 SEVGİ TUTKUN 11A 23 10 20,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 34 26 27,50 222,385 4283

49 818 SUDE BARTINLIOĞLU 11C 25 11 22,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 33 24 27,00 220,658 4351

50 836 SEVİLAY KOCA 11A 18 17 13,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 36 39 26,25 219,688 4380

51 721 FURKAN EFE ŞENOL 12B 22 9 19,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 30 14 26,50 219,443 4387

52 815 HÜSEYİN DEMİR 11B 23 8 21,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 22 26,50 219,330 4391

53 133 ZEKİYE KÖK 12B 20 15 16,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 32 23 26,25 219,203 4396

54 686 FURKAN ABAY 12C 25 10 22,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 31 18 26,50 219,105 4401

55 848 ZEYNEP DİLA ÇATAL 11C 26 8 24,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 31 18 26,50 218,910 4411

56 111 DİLAN KAYA 11B 20 15 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 10 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 36 40 26,00 218,568 4417

57 837 MERVE YÜCEL 11B 24 5 22,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 30 15 26,25 218,308 4423

58 831 KEREM ÜSTÜNSOY 11A 21 12 18,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 3 2,25 33 31 25,25 216,115 4465
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,74 8,86 23,52 2,51 1,63 2,10 2,01 1,88 1,54 1,83 1,40 1,48 1,93 1,65 1,52 0,00 0,00 0,00 10,65 3,39 9,80 1,11 0,55 0,97 1,37 1,77 0,92 1,42 1,40 1,07 1,36 0,97 1,12 49,9323,50 44,04 268,550

Okul Ortalaması 22,5910,18 20,05 1,92 1,94 1,44 1,61 2,30 1,04 1,27 1,45 0,91 1,64 1,51 1,26 0,00 0,01 0,00 3,50 2,24 2,93 0,13 0,12 0,10 0,64 0,94 0,41 0,38 0,71 0,20 0,41 0,58 0,26 34,0921,98 28,60 223,000

KATILIMLAR

59 822 BEKİR SÖZGE 11B 22 12 19,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 19 25,25 215,765 4472

60 674 AYNUR GÜNER 12B 24 9 21,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 31 23 25,25 215,428 4484

61 703 İLKNUR BORA 12B 23 14 19,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 30 26 23,50 210,435 4588

62 67 DURUNUR ÇİÇEK 12D 23 11 20,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 29 22 23,50 210,338 4590

63 149 ASEL AK 12C 19 13 15,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 27 15 23,25 210,198 4598

64 853 MERYEM BORA 11B 25 8 23,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 28 19 23,25 209,225 4619

65 892 EMİNELACEREMYÜCEL 11B 21 14 17,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 29 24 23,00 209,185 4621

66 739 MUHAMMET EFE İBLİK 12B 27 9 24,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 31 31 23,25 208,998 4630

67 667 HABIBE ERE N 12C 18 10 15,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 21 22,75 208,710 4636

68 825 DUYGU KANTAR 11B 20 12 17,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 31 34 22,50 207,680 4661

69 159 SEVDA ULUTAŞ 12B 21 13 17,75 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 22 22,50 207,633 4663

70 116 YASEMİN NUR ÖRS 11B 22 14 18,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 26 22,50 207,565 4668

71 728 EDANUR BAŞKUT 12D 20 15 16,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 29 28 22,00 206,288 4693

72 762 HASRET VURAL 12C 21 12 18,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 27 21 21,75 205,345 4711

73 141 GÜLCE SALMAN E 12B 19 11 16,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 27 22 21,50 204,808 4721

74 716 ALEYNA TUTKUN 12D 23 11 20,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 28 26 21,50 204,298 4731

75 694 ESMANUR CESUR 12C 21 15 17,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 28 27 21,25 203,933 4738

76 833 AYŞE TÜFEK 11C 21 7 19,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 25 15 21,25 203,673 4750

77 842 KAAN YİĞİT 11A 16 10 13,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 21 20,75 202,940 4771

78 890 YAĞIZY YILDIRIM 11B 18 3 17,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 22 5 20,75 202,423 4780

79 826 DENİ ZEFE MAVİ 11B 20 12 17,00 2 3 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 28 29 20,75 202,405 4781

80 103 MUSTAFA HIZARTON 12A 23 12 20,00 1 1 0,75 0 6 -1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 27 26 20,50 201,300 4796

81 127 EBRAR SAYGIN 11C 19 14 15,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 27 29 19,75 199,650 4824

82 139 İLAYDA YILDIZ 11C 16 13 12,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 24 19 19,25 198,478 4847

83 689 YETER ÖZTÜRK 12C 20 17 15,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 26 27 19,25 198,148 4853

84 816 KAAN KAPLA N 11B 18 9 15,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 23 16 19,00 197,333 4864

85 714 ELA NUR KALPAK 12C 16 16 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 24 23 18,25 195,555 4892

86 134 İREM NUR KAR 12C 19 15 15,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 28 18,00 194,348 4911

87 135 KUBİLAY ÖZ 12C 19 12 16,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 24 24 18,00 194,270 4913
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 25,74 8,86 23,52 2,51 1,63 2,10 2,01 1,88 1,54 1,83 1,40 1,48 1,93 1,65 1,52 0,00 0,00 0,00 10,65 3,39 9,80 1,11 0,55 0,97 1,37 1,77 0,92 1,42 1,40 1,07 1,36 0,97 1,12 49,9323,50 44,04 268,550

Okul Ortalaması 22,5910,18 20,05 1,92 1,94 1,44 1,61 2,30 1,04 1,27 1,45 0,91 1,64 1,51 1,26 0,00 0,01 0,00 3,50 2,24 2,93 0,13 0,12 0,10 0,64 0,94 0,41 0,38 0,71 0,20 0,41 0,58 0,26 34,0921,98 28,60 223,000

KATILIMLAR

88 151 BÜŞRA SELÇUK 11B 21 11 18,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 6 0,50 1 0 1,00 25 28 18,00 194,028 4914

89 849 SÜMEYYE DEMİR 11B 15 12 12,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 9 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 32 17,00 191,810 4946

90 143 MEVLÜT RID *N KONUK 12C 14 17 9,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 23 27 16,25 189,808 4972

91 136 EMİNE AY 12B 16 10 13,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 22 23 16,25 189,360 4982

92 854 ALPEREN KARAMAN 11B 13 15 9,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 4 0,00 1 0 1,00 21 27 14,25 183,873 5050

93 1500 YASİN HIZAR 12C 11 5 9,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 18 16 14,00 183,013 5061

94 855 YASİN IŞIK 11B 16 15 12,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 32 14,00 182,668 5066

95 811 SILANUR YALMAN 11C 13 16 9,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 25 13,75 182,335 5069

96 137 ESMANUR KAYA 12B 14 13 10,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 20 26 13,50 181,323 5082

97 168 KEREM BAĞ 11C 15 11 12,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 18 18 13,50 181,178 5087

98 846 TOPRAK KURBAN 11A 13 11 10,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 18 19 13,25 180,663 5092

99 820 ZEYNEP BUSE SEVİM 11A 17 12 14,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 20 31 12,25 177,115 5128

100 117 M FIRAT YILDIRIM 11C 8 15 4,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 17 24 11,00 174,668 5146

101 733 ORHAN KARKAOĞLU 12B 8 31 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 16 45 4,75 156,313 5278

102 761 BUKET KAPLAN 12C 4 36 -5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 12 47 0,25

103 724 ARAS DAĞLI 12A 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ Enerji  Serisi TYT  5. Deneme 103 103 103 5582

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,74 8,86 23,52 2,51 1,63 2,10 2,01 1,88 1,54 1,83 1,40 1,48 1,93 1,65 1,52 0,00 0,00 0,00 10,65 3,39 9,80 1,11 0,55 0,97 1,37 1,77 0,92 1,42 1,40 1,07 1,36 0,97 1,12 49,9323,50 44,04 268,550

Okul Ortalaması 22,5910,18 20,05 1,92 1,94 1,44 1,61 2,30 1,04 1,27 1,45 0,91 1,64 1,51 1,26 0,00 0,01 0,00 3,50 2,24 2,93 0,13 0,12 0,10 0,64 0,94 0,41 0,38 0,71 0,20 0,41 0,58 0,26 34,0921,98 28,60 223,000
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