
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 10.Sınıf KDS-2 (1002) 41 41 41 827

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,23 11,33 10,40 4,32 5,58 2,92 5,02 4,26 3,96 2,78 2,67 2,11 5,62 6,27 4,06 2,75 3,37 1,90 2,02 2,60 1,37 1,76 3,48 0,89 37,50 39,56 27,61 223,850

Okul Ortalaması 12,07 12,27 9,01 3,05 4,83 1,84 4,41 4,29 3,34 1,56 1,73 1,13 3,78 6,24 2,22 1,71 2,63 1,05 1,12 1,17 0,83 1,29 3,39 0,45 28,99 36,55 19,87 200,620

KATILIMLAR

1 926 EYLÜL YILDIRIM 10A 21 5 19,75 8 2 7,50 7 2 6,50 2 3 1,25 15 2 14,50 6 0 6,00 4 5 2,75 63 19 58,25 314,882 62

2 158 FİLİZ ALTIN 10A 27 1 26,75 11 1 10,75 9 1 8,75 2 3 1,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 58 14 54,50 302,450 87

3 895 ALEYNA ADAK 10B 14 5 12,75 8 4 7,00 8 0 8,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 6 0 6,00 2 3 1,25 44 16 40,00 260,903 208

4 109 HİRA NUR DİKMEN 10A 18 8 16,00 3 6 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 3 4,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 3 3,25 41 23 35,25 246,202 242

5 153 HARUN GÜL 10A 17 10 14,50 6 7 4,25 7 5 5,75 2 3 1,25 6 11 3,25 3 3 2,25 1 0 1,00 2 3 1,25 44 42 33,50 240,996 263

6 932 YUSUF GÖRKEM TUTGUN10B 14 16 10,00 7 6 5,50 8 4 7,00 4 1 3,75 4 6 2,50 2 5 0,75 1 0 1,00 2 6 0,50 42 44 31,00 233,976 295

7 943 CANAN CEMRE KESKİN 10B 17 9 14,75 2 5 0,75 5 4 4,00 1 0 1,00 7 6 5,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 36 26 29,50 228,900 314

8 915 SAMED HIZAR 10B 14 11 11,25 0 1 -0,25 8 2 7,50 1 4 0,00 4 6 2,50 5 3 4,25 1 0 1,00 2 0 2,00 35 27 28,25 225,747 334

9 916 ZEYNEP TUTKUN 10A 18 6 16,50 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 9 4 8,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 36 30 28,50 225,556 335

10 894 AHMET SALCI 10B 11 12 8,00 7 6 5,50 8 4 7,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 34 27 27,25 222,964 351

11 893 ORHAN BORA 10B 11 19 6,25 7 6 5,50 6 6 4,50 5 0 5,00 3 10 0,50 4 6 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 39 51 26,25 220,275 369

12 0 MEDİNE ERTOP 10A 14 10 11,50 2 3 1,25 6 3 5,25 7 9 4,75 1 1 0,75 1 2 0,50 31 28 24,00 212,699 410

13 917 MERVE SU YİGİT 10B 9 9 6,75 6 5 4,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 27 19 22,25 208,186 440

14 150 MURAT NURİ ŞİMŞEK 10B 13 17 8,75 2 11 -0,75 5 7 3,25 3 2 2,50 10 20 5,00 2 8 0,00 4 4 3,00 39 69 21,75 206,363 449

15 937 NEHİR AYGEN 10B 17 10 14,50 3 8 1,00 5 5 3,75 1 2 0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 30 32 22,00 206,297 452

16 940 FATİ DİKİCİ 10B 11 12 8,00 3 4 2,00 6 3 5,25 1 1 0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 4 2,00 29 30 21,50 205,719 455

17 907 NURSENA KAYA 10A 12 7 10,25 4 4 3,00 5 3 4,25 1 3 0,25 3 4 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 28 26 21,50 205,367 462

18 919 YUNUS EMRE AYNA 10A 11 15 7,25 5 7 3,25 5 5 3,75 3 1 2,75 3 9 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 5 4 4,00 34 52 21,00 204,314 471

19 903 MERT KOCATEPE 10A 12 15 8,25 3 10 0,50 5 6 3,50 3 1 2,75 5 6 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 0 9 -2,25 33 52 20,00 201,108 489

20 905 ELA BAKACAK 10A 9 8 7,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 4 3,00 4 2 3,50 1 2 0,50 24 19 19,25 199,116 508

21 899 KÜBRA GÜNYOL 10B 18 10 15,50 0 8 -2,00 4 4 3,00 1 1 0,75 3 9 0,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 1 8 -1,00 31 46 19,50 198,662 510

22 933 SONGÜL YILMAZ 10B 11 19 6,25 6 7 4,25 4 8 2,00 0 5 -1,25 8 14 4,50 4 6 2,50 4 6 2,50 0 10 -2,50 37 75 18,25 196,147 525

23 947 TAHİR SOLAK 10B 12 9 9,75 1 1 0,75 5 7 3,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 24 23 18,25 195,742 526

24 110 İLKER YÜKSEKTEPE 10B 13 9 10,75 4 7 2,25 5 1 4,75 1 3 0,25 23 20 18,00 194,711 532

25 160 YAĞIZ YILMAZ 10B 15 15 11,25 6 7 4,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 29 48 17,00 191,600 550

26 949 DİLA NUR ESKİN 10A 8 11 5,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 2 1 1,75 4 4 3,00 4 2 3,50 2 7 0,25 25 34 16,50 191,067 554

27 105 BEGÜM DERE 10A 13 11 10,25 2 4 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 24 32 16,00 188,754 564

28 913 SİNEM DEMİRTAŞ 10A 7 16 3,00 2 3 1,25 2 6 0,50 4 0 4,00 4 9 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 24 42 13,50 182,311 618

29 922 MERVENUR ARSLAN 10A 10 14 6,50 3 6 1,50 3 5 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 0 6 -1,50 22 37 12,75 179,522 634
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 10.Sınıf KDS-2 (1002) 41 41 41 827

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,23 11,33 10,40 4,32 5,58 2,92 5,02 4,26 3,96 2,78 2,67 2,11 5,62 6,27 4,06 2,75 3,37 1,90 2,02 2,60 1,37 1,76 3,48 0,89 37,50 39,56 27,61 223,850

Okul Ortalaması 12,07 12,27 9,01 3,05 4,83 1,84 4,41 4,29 3,34 1,56 1,73 1,13 3,78 6,24 2,22 1,71 2,63 1,05 1,12 1,17 0,83 1,29 3,39 0,45 28,99 36,55 19,87 200,620

KATILIMLAR

30 942 ENES IŞIK 10A 13 14 9,50 1 2 0,50 2 6 0,50 1 0 1,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 20 32 12,00 176,827 647

31 931 AZRA ÇİN 10A 8 17 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 2 4,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 18 28 11,00 174,609 658

32 936 MELİH KÖSEOĞLU 10A 9 9 6,75 1 5 -0,25 4 6 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 27 9,25 168,918 690

33 948 FATMANUR SEVİM 10B 8 11 5,25 2 7 0,25 3 4 2,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 17 33 8,75 167,630 700

34 941 SUDE SELİN HIZAR 10B 7 16 3,00 1 2 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 17 35 8,25 166,470 713

35 938 ALİCAN KIRLANGIÇ 10B 12 17 7,75 4 9 1,75 3 8 1,00 0 3 -0,75 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 6 0,50 1 7 -0,75 29 83 8,25 165,782 716

36 930 TUĞRA PEHLİVAN 10B 8 17 3,75 0 3 -0,75 3 8 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 14 29 6,75 161,843 733

37 897 ÖZGE KUŞ 10A 7 14 3,50 3 6 1,50 1 2 0,50 4 9 1,75 0 4 -1,00 2 6 0,50 17 41 6,75 161,816 734

38 925 ALPEREN UYSAL 10B 9 16 5,00 0 7 -1,75 2 9 -0,25 1 6 -0,50 2 6 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 16 47 4,25 154,196 767

39 946 ÖYKÜ NUR YİĞİT 10A 3 13 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 10 27 3,25 151,792 775

40 910 EMRE ALPAN 10A 10 17 5,75 1 7 -0,75 1 8 -1,00 2 12 -1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 51 2,25 147,986 789

41 0 BENNUR YILDIRIM 10B 4 23 -1,75 1 3 0,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 13 -2,25 3 5 1,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 14 63 -1,75 137,047 819
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 10.Sınıf KDS-2 (1002)

TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(41)
12,07 12,27 9,01 3,05 4,83 1,84 4,41 4,29 3,34 1,56 1,73 1,13 3,78 6,24 2,22 1,71 2,63 1,05 1,12 1,17 0,83 1,29 3,39 0,45 28,99 36,55 19,87 200,620

İlçe
(41)

12,07 12,27 9,01 3,05 4,83 1,84 4,41 4,29 3,34 1,56 1,73 1,13 3,78 6,24 2,22 1,71 2,63 1,05 1,12 1,17 0,83 1,29 3,39 0,45 28,99 36,55 19,87 200,620

İl
(41)

12,07 12,27 9,01 3,05 4,83 1,84 4,41 4,29 3,34 1,56 1,73 1,13 3,78 6,24 2,22 1,71 2,63 1,05 1,12 1,17 0,83 1,29 3,39 0,45 28,99 36,55 19,87 200,620

Genel
(827)

13,23 11,33 10,40 4,32 5,58 2,92 5,02 4,26 3,96 2,78 2,67 2,11 5,62 6,27 4,06 2,75 3,37 1,90 2,02 2,60 1,37 1,76 3,48 0,89 37,50 39,56 27,61 223,850

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
10A
(20)

12,35 11,05 9,59 2,75 4,05 1,74 3,90 3,70 2,98 1,80 1,65 1,39 4,50 5,45 3,14 1,60 2,15 1,06 0,90 0,85 0,69 1,35 3,90 0,38 29,15 32,80 20,97 203,810

10B
(21)

11,81 13,43 8,45 3,33 5,57 1,94 4,90 4,86 3,69 1,33 1,81 0,88 3,10 7,00 1,35 1,81 3,10 1,04 1,33 1,48 0,96 1,24 2,90 0,51 28,85 40,15 18,82 197,580

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ okulunda 41 2

CİDE ilçesinde 41 2 1
KASTAMONU ilinde 41 2 1 1

Genelde 827 52 14 14 12

DERECELER

Genelde sınava 14 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 9. oldu

KASTAMONU ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

CİDE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 10.Sınıf KDS-2 (1002)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 10.Sınıf KDS-2 (1002)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Edebiyat Soru D Y %

Edebiyat
[-] Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0,27 0,68 27

[-] Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0,37 0,59 37

[-] Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1,27 1,17 42

[-] Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0,34 0,41 34

[+] Türkçenin Tarihi Gelişimi 4 2,00 1,56 50

[-] Yazım Kuralları 3 0,78 1,85 26

[-] Noktalama İşaretleri 2 0,71 0,93 35

[+] Dede Korkut Hikâyeleri 2 1,37 0,54 68

[+] Halk hikâyesini tanımlar ve genel
özelliklerini kavrar.

3 1,93 0,71 64

[-] Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin
unsurlarını belirler.

4 1,61 1,85 40

[-] Mesneviyi tanımlar ve genel
özelliklerini kavrar.

2 0,73 0,56 37

[-] Mesnevi türündeki önemli yazar ve
eserleri tanır.

1 0,12 0,32 12

[-] Fiilimsiler 3 0,59 1,10 20

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] Anadolu’daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0 0,76 0

[-] Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin
sosyokültürel etkilerini analiz eder.

1 0,22 0,46 22

[-] İslam dünyasının korunması
bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve
Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini
analiz eder.

1 0,15 0,59 15

[-] Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde
Selçuklu Türkiyesi

1 0,24 0,34 24

[-] Moğol İstilası'nın Anadolu’da
meydana getirdiği siyasi ve sosyal
değişimi analiz eder.

1 0,15 0,34 15

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0,85 0,73 28

[-] Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
(1302-1453)

1 0,20 0,51 20

[-] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

3 0,95 0,80 32

[-] Rumeli’deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

1 0,29 0,29 29

Coğrafya-1
[-] Doğal Sistemler 1 0,07 0,54 7

[-] Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin
sosyokültürel etkilerini analiz eder.

1 0,44 0,41 44

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

1 0,10 0,34 10

[+] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

3 1,56 0,88 52

[-] Kayaçların özellikleri ile yeryüzü
şekillerinin oluşum süreçlerini
ilişkilendirir.

4 1,49 1,34 37

[-] Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

2 0,76 0,78 38

Felsefe
[-] Felsefeyi Tanıma 3 0,93 0,95 31

[-] Felsefe ile Düşünme 1 0,02 0,61 2

[+] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

1 0,61 0,17 61

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik
[-] SAYMA VE OLASILIK 1 0,10 0,12 10

[-] Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını)
açıklayarak problemler çözer.

3 0,32 0,73 11

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

1 0,17 0,51 17

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

5 0,68 1,17 14

[-] Pascal üçgenini açıklar. 1 0,20 0,22 20

[-] Binom açılımını yapar. 2 0,20 0,22 10

[-] Sıralama ve Seçme 1 0,07 0,22 7

[-] Basit Olayların Olasılıkları 4 0,37 0,73 9

[-] Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın
tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay,
ayrık olay ve ayrık olmayan olay
kavramlarını açıklar.

2 0,24 0,71 12

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,17 0,46 17

[-] Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0,34 0,44 11

[+] FONKSİYONLAR 1 0,76 0,05 76

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0,02 0,41 1

[-] Fonksiyonların grafiklerini çizer. 2 0,05 0,12 2

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ  0,10 0,12 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Elektrik akımı, direnç ve potansiyel
farkı kavramlarını açıklar.

1 0,32 0,34 32

[-] Katı bir iletkenin direncinin bağlı
olduğu değişkenleri analiz eder.

1 0,10 0,39 10

[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

2 0,15 0,54 7

[-] Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

1 0,49 0,17 49

[-] Üzerinden akım geçen düz bir iletken
telin oluşturduğu manyetik alanı
etkileyen değişkenleri analiz eder.

2 0,12 0,34 6

[-] Basınç ve basınç kuvveti
kavramlarının katı, durgun sıvı ve
gazlarda bağlı olduğu değişkenleri
açıklar.

3 0,54 0,85 18

Kimya
[-] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0,32 0,41 11

[-] Mol kavramını açıklar. 6 0,73 0,61 12

[-] Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0,07 0,15 7

Biyoloji
[-] Mitozu açıklar. 2 0,12 0,78 6

[-] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0,61 1,17 20

[-] Mayozu açıklar. 4 0,32 1,32 8

[-] Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,24 0,12 24



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

TYT Edebiyat

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. C

10

%24,39

1

%2,44

11

%26,83

5

%12,20

12

%29,27

2

%4,88
 

Doğru (%26,83)

Yanlış (%68,29)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-8 Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. E

12

%29,27

6

%14,63
 

6

%14,63

15

%36,59

2

%4,88
 

Doğru (%36,59)

Yanlış (%58,54)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-9 Türk edebiyatını dönemlere ayırır. B

7

%17,07

23

%56,10

4

%9,76
  

7

%17,07
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%26,83)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-10 Türkçenin tarihi gelişimini inceler. B

4

%9,76

14

%34,15

4

%9,76

3

%7,32

6

%14,63

10

%24,39
 

Doğru (%34,15)

Yanlış (%41,46)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-11 Türk edebiyatını dönemlere ayırır. A

11

%26,83

1

%2,44

5

%12,20

18

%43,90
 

6

%14,63
 

Doğru (%26,83)

Yanlış (%58,54)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-12 Türk edebiyatını dönemlere ayırır. E

10

%24,39

2

%4,88
 

1

%2,44

18

%43,90

10

%24,39
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%31,71)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-13 Türkçenin Tarihi Gelişimi D

10

%24,39

4

%9,76

9

%21,95

8

%19,51

1

%2,44

9

%21,95
 

Doğru (%19,51)

Yanlış (%58,54)

Boş (%21,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-14 Türkçenin Tarihi Gelişimi C  

2

%4,88

31

%75,61

4

%9,76

2

%4,88

2

%4,88
 

Doğru (%75,61)

Yanlış (%19,51)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-15 Türkçenin Tarihi Gelişimi A

26

%63,41

3

%7,32

8

%19,51
 

1

%2,44

3

%7,32
 

Doğru (%63,41)

Yanlış (%29,27)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-1 Türkçenin Tarihi Gelişimi B

6

%14,63

17

%41,46

1

%2,44

4

%9,76

9

%21,95

4

%9,76
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%48,78)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-2 Yazım Kuralları D

8

%19,51

4

%9,76

4

%9,76

13

%31,71

10

%24,39

2

%4,88
 

Doğru (%31,71)

Yanlış (%63,41)

Boş (%4,88)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-3 Yazım Kuralları C

15

%36,59

6

%14,63

5

%12,20

5

%12,20

5

%12,20

5

%12,20
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%75,61)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-4 Yazım Kuralları E

3

%7,32

6

%14,63

5

%12,20

5

%12,20

14

%34,15

8

%19,51
 

Doğru (%34,15)

Yanlış (%46,34)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-5 Noktalama İşaretleri C

1

%2,44

9

%21,95

20

%48,78

1

%2,44

5

%12,20

5

%12,20
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%39,02)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-6 Noktalama İşaretleri E

8

%19,51

3

%7,32

10

%24,39

1

%2,44

9

%21,95

10

%24,39
 

Doğru (%21,95)

Yanlış (%53,66)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-25 Dede Korkut Hikâyeleri D   

2

%4,88

32

%78,05

4

%9,76

3

%7,32
 

Doğru (%78,05)

Yanlış (%14,63)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-26

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini
kavrar. B

5

%12,20

18

%43,90

4

%9,76

1

%2,44

3

%7,32

10

%24,39
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%31,71)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-27

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını
belirler. B

3

%7,32

26

%63,41

3

%7,32

1

%2,44

5

%12,20

2

%4,88

1

%2,44

Doğru (%63,41)

Yanlış (%31,71)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-28

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini
kavrar. A

38

%92,68
 

1

%2,44
  

2

%4,88
 

Doğru (%92,68)

Yanlış (%2,44)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-29

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini
kavrar. E

2

%4,88

8

%19,51
 

5

%12,20

23

%56,10

3

%7,32
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%36,59)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-30 Dede Korkut Hikâyeleri D

2

%4,88
 

13

%31,71

24

%58,54

1

%2,44

1

%2,44
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%39,02)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-16

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini
kavrar. A

18

%43,90

4

%9,76

1

%2,44

2

%4,88

4

%9,76

12

%29,27
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%26,83)

Boş (%29,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-17

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri
tanır. B  

5

%12,20

3

%7,32

8

%19,51

2

%4,88

23

%56,10
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%31,71)

Boş (%56,10)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-18

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini
kavrar. C

3

%7,32

7

%17,07

12

%29,27
 

2

%4,88

17

%41,46
 

Doğru (%29,27)

Yanlış (%29,27)

Boş (%41,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-19

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını
belirler. C  

10

%24,39

18

%43,90

6

%14,63

1

%2,44

6

%14,63
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%41,46)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-20

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını
belirler. B

2

%4,88

12

%29,27

4

%9,76

13

%31,71

4

%9,76

6

%14,63
 

Doğru (%29,27)

Yanlış (%56,10)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-21

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını
belirler. A

10

%24,39

5

%12,20

11

%26,83

2

%4,88

5

%12,20

8

%19,51
 

Doğru (%24,39)

Yanlış (%56,10)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-22 Fiilimsiler E

4

%9,76

6

%14,63

9

%21,95

4

%9,76

3

%7,32

15

%36,59
 

Doğru (%7,32)

Yanlış (%56,10)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-23 Fiilimsiler B

5

%12,20

10

%24,39

2

%4,88

1

%2,44

3

%7,32

20

%48,78
 

Doğru (%24,39)

Yanlış (%26,83)

Boş (%48,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Fiilimsiler D

6

%14,63

2

%4,88

1

%2,44

11

%26,83

2

%4,88

19

%46,34
 

Doğru (%26,83)

Yanlış (%26,83)

Boş (%46,34)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin
birbirleriyle ve çevre devletlerle olan
ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında
değerlendirir.

C
12

%29,27

7

%17,07
 

4

%9,76

8

%19,51

10

%24,39
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%75,61)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin
sosyokültürel etkilerini analiz eder. E

3

%7,32

12

%29,27

2

%4,88

2

%4,88

9

%21,95

13

%31,71
 

Doğru (%21,95)

Yanlış (%46,34)

Boş (%31,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

B
10

%24,39

6

%14,63

2

%4,88

11

%26,83

1

%2,44

11

%26,83
 

Doğru (%14,63)

Yanlış (%58,54)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-9

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu
Türkiyesi D

2

%4,88

1

%2,44

3

%7,32

10

%24,39

8

%19,51

17

%41,46
 

Doğru (%24,39)

Yanlış (%34,15)

Boş (%41,46)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana
getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz
eder.

A
6

%14,63

6

%14,63

1

%2,44

5

%12,20

2

%4,88

21

%51,22
 

Doğru (%14,63)

Yanlış (%34,15)

Boş (%51,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6  B
1

%5,00

5

%25,00
 

1

%5,00

2

%10,00

11

%55,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7  C  
1

%5,00

4

%20,00

4

%20,00

2

%10,00

9

%45,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8  A
5

%25,00

5

%25,00

1

%5,00
 

2

%10,00

7

%35,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-1

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
(1302-1453) D

11

%26,83

2

%4,88

1

%2,44

8

%19,51

7

%17,07

12

%29,27
 

Doğru (%19,51)

Yanlış (%51,22)

Boş (%29,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-2

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini
Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz
eder.

A
22

%53,66
  

5

%12,20

1

%2,44

13

%31,71
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%14,63)

Boş (%31,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-3

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini
Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz
eder.

E
2

%4,88

4

%9,76

8

%19,51

4

%9,76

7

%17,07

16

%39,02
 

Doğru (%17,07)

Yanlış (%43,90)

Boş (%39,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-4

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini
Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz
eder.

C
2

%4,88

2

%4,88

10

%24,39

3

%7,32

2

%4,88

22

%53,66
 

Doğru (%24,39)

Yanlış (%21,95)

Boş (%53,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-5

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme)
ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
etkilerini analiz eder.

C
2

%4,88

7

%17,07

12

%29,27

2

%4,88

1

%2,44

17

%41,46
 

Doğru (%29,27)

Yanlış (%29,27)

Boş (%41,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-21 Doğal Sistemler C

1

%2,44

4

%9,76

3

%7,32

8

%19,51

9

%21,95

16

%39,02
 

Doğru (%7,32)

Yanlış (%53,66)

Boş (%39,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-22

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin
sosyokültürel etkilerini analiz eder. B

3

%7,32

18

%43,90
 

1

%2,44

13

%31,71

6

%14,63
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%41,46)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-23

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik
olaylarla ilişkilendirerek açıklar. A

4

%9,76

1

%2,44

1

%2,44

10

%24,39

2

%4,88

23

%56,10
 

Doğru (%9,76)

Yanlış (%34,15)

Boş (%56,10)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-24

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. E

3

%7,32

1

%2,44

3

%7,32

1

%2,44

20

%48,78

13

%31,71
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%19,51)

Boş (%31,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-25

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. B  

17

%41,46

2

%4,88

3

%7,32

15

%36,59

4

%9,76
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%48,78)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-14

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. E  

1

%2,44

4

%9,76

3

%7,32

27

%65,85

6

%14,63
 

Doğru (%65,85)

Yanlış (%19,51)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin
oluşum süreçlerini ilişkilendirir. D

5

%12,20

1

%2,44

5

%12,20

20

%48,78

2

%4,88

8

%19,51
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%31,71)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-15

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin
oluşum süreçlerini ilişkilendirir. B

1

%2,44

16

%39,02

3

%7,32

3

%7,32

5

%12,20

13

%31,71
 

Doğru (%39,02)

Yanlış (%29,27)

Boş (%31,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-17

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin
oluşum süreçlerini ilişkilendirir. E

3

%7,32

1

%2,44

4

%9,76

6

%14,63

3

%7,32

24

%58,54
 

Doğru (%7,32)

Yanlış (%34,15)

Boş (%58,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-18

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin
oluşum süreçlerini ilişkilendirir. B

5

%12,20

22

%53,66
 

8

%19,51

3

%7,32

3

%7,32
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%39,02)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-19

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine
iç kuvvetlerin etkisini açıklar. C

4

%9,76

11

%26,83

13

%31,71

5

%12,20
 

8

%19,51
 

Doğru (%31,71)

Yanlış (%48,78)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-20

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine
iç kuvvetlerin etkisini açıklar. B

2

%4,88

18

%43,90

6

%14,63

1

%2,44

3

%7,32

11

%26,83
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%29,27)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Felsefeyi Tanıma E

10

%24,39

2

%4,88

2

%4,88

2

%4,88

12

%29,27

13

%31,71
 

Doğru (%29,27)

Yanlış (%39,02)

Boş (%31,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30 Felsefeyi Tanıma D

12

%29,27

5

%12,20
 

5

%12,20
 

19

%46,34
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%41,46)

Boş (%46,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Felsefe ile Düşünme C

17

%41,46

8

%19,51

1

%2,44
  

15

%36,59
 

Doğru (%2,44)

Yanlış (%60,98)

Boş (%36,59)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Felsefeyi Tanıma E

1

%2,44
 

3

%7,32

2

%4,88

21

%51,22

14

%34,15
 

Doğru (%51,22)

Yanlış (%14,63)

Boş (%34,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik
olaylarla ilişkilendirerek açıklar. A

25

%60,98
 

1

%2,44

5

%12,20

1

%2,44

9

%21,95
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%17,07)

Boş (%21,95)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-17 SAYMA VE OLASILIK D

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

4

%10,00

2

%5,00

31

%77,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-18

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak
problemler çözer.

A
7

%17,50

4

%10,00
 

2

%5,00

2

%5,00

25

%62,50
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak
problemler çözer.

B
2

%5,00

5

%12,50

10

%25,00

3

%7,50

2

%5,00

18

%45,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%42,50)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

C
10

%25,00

6

%15,00

7

%17,50

2

%5,00

3

%7,50

12

%30,00
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%52,50)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-21

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak
problemler çözer.

E  
1

%2,50

1

%2,50

3

%7,50

1

%2,50

34

%85,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-22

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. D

1

%2,50
 

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

36

%90,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-23 Pascal üçgenini açıklar. B

1

%2,50

8

%20,00

6

%15,00

2

%5,00
 

23

%57,50
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%57,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-24 Binom açılımını yapar. C  

3

%7,50

4

%10,00

2

%5,00

1

%2,50

30

%75,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-25 Sıralama ve Seçme A

3

%7,50

2

%5,00

2

%5,00

2

%5,00

3

%7,50

28

%70,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%22,50)

Boş (%70,00)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-26 Binom açılımını yapar. B

1

%2,50

4

%10,00

1

%2,50

1

%2,50
 

33

%82,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-27

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. D

2

%5,00

3

%7,50

5

%12,50

14

%35,00

7

%17,50

9

%22,50
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%42,50)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-28

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. A

11

%27,50

1

%2,50

2

%5,00

1

%2,50

3

%7,50

22

%55,00
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%17,50)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. E

2

%5,00

2

%5,00

1

%2,50

3

%7,50

2

%5,00

30

%75,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-30

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. D  

4

%10,00

1

%2,50
 

8

%20,00

27

%67,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%32,50)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15 Basit Olayların Olasılıkları C   
2

%10,00
  

18

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-2 Basit Olayların Olasılıkları E

12

%30,00

3

%7,50
 

2

%5,00

9

%22,50

14

%35,00
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%42,50)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-3

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın
tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık
olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını
açıklar.

A
9

%22,50

11

%27,50

2

%5,00

2

%5,00

2

%5,00

14

%35,00
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%42,50)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-4

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın
tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık
olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını
açıklar.

B
2

%5,00

1

%2,50
 

6

%15,00

4

%10,00

27

%67,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%30,00)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-5 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. B

1

%2,50

7

%17,50

2

%5,00

8

%20,00

8

%20,00

14

%35,00
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%47,50)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-6 Basit Olayların Olasılıkları D  

3

%7,50

2

%5,00
 

2

%5,00

33

%82,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-7 Basit Olayların Olasılıkları E

1

%2,50

4

%10,00

1

%2,50
 

4

%10,00

30

%75,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-8 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi B

1

%2,50

4

%10,00

1

%2,50

3

%7,50

1

%2,50

30

%75,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-9 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi C

1

%2,50

2

%5,00

10

%25,00
 

1

%2,50

26

%65,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-10 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi E

2

%5,00

5

%12,50
 

1

%2,50
 

32

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-11 FONKSİYONLAR C  

1

%2,50

31

%77,50
 

1

%2,50

7

%17,50
 

Doğru (%77,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-12 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. D  

2

%5,00

2

%5,00
  

36

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-13 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. A

1

%2,50

1

%2,50
 

2

%5,00
 

36

%90,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-14 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. A   

3

%7,50

3

%7,50

4

%10,00

30

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-15 Fonksiyonların grafiklerini çizer. A

2

%5,00
  

2

%5,00
 

36

%90,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-16 Fonksiyonların grafiklerini çizer. A  

2

%5,00

1

%2,50
  

37

%92,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%92,50)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı
kavramlarını açıklar. E  

9

%22,50

2

%5,00

3

%7,50

13

%32,50

13

%32,50
 

Doğru (%32,50)

Yanlış (%35,00)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder. E

2

%5,00
 

14

%35,00
 

4

%10,00

20

%50,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar. C

1

%2,50

1

%2,50

2

%5,00

2

%5,00

7

%17,50

27

%67,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%27,50)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar. A

4

%10,00

3

%7,50

2

%5,00

4

%10,00

2

%5,00

25

%62,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%27,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir. D

3

%7,50

1

%2,50

1

%2,50

20

%50,00

2

%5,00

13

%32,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin
oluşturduğu manyetik alanı etkileyen
değişkenleri analiz eder.

B
5

%12,50

2

%5,00

1

%2,50

2

%5,00

1

%2,50

29

%72,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%72,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin
oluşturduğu manyetik alanı etkileyen
değişkenleri analiz eder.

A
3

%7,50
 

4

%10,00

1

%2,50
 

32

%80,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-1

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C
3

%7,50

3

%7,50

8

%20,00

1

%2,50

7

%17,50

18

%45,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-2

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

D
1

%2,50

2

%5,00

5

%12,50

6

%15,00

4

%10,00

22

%55,00
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-3

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

E
6

%15,00

2

%5,00

1

%2,50
 

8

%20,00

23

%57,50
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%57,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Kimyanın temel kanunlarını açıklar. B

1

%2,50

8

%20,00

3

%7,50
 

1

%2,50

27

%67,50
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 Kimyanın temel kanunlarını açıklar. C

2

%5,00

4

%10,00

4

%10,00

4

%10,00
 

26

%65,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-17 Kimyanın temel kanunlarını açıklar. E    

2

%5,00

1

%2,50

37

%92,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-18 Mol kavramını açıklar. C  

2

%5,00

7

%17,50

2

%5,00
 

29

%72,50
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%72,50)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Mol kavramını açıklar. D  

4

%10,00
 

12

%30,00
 

24

%60,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Mol kavramını açıklar. A

3

%7,50

1

%2,50

1

%2,50
 

1

%2,50

34

%85,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-11 Mol kavramını açıklar. C

1

%2,50

2

%5,00
 

1

%2,50

1

%2,50

35

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-12 Mol kavramını açıklar. E

1

%2,50
 

2

%5,00

1

%2,50

5

%12,50

31

%77,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-13 Mol kavramını açıklar. E  

2

%5,00
 

3

%7,50

3

%7,50

32

%80,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-14 Kimyasal tepkimeleri açıklar. B

3

%7,50

3

%7,50

3

%7,50
  

31

%77,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Mitozu açıklar. A

1

%2,50

6

%15,00

1

%2,50
 

4

%10,00

28

%70,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%27,50)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-26 Mitozu açıklar. E

6

%15,00

7

%17,50

4

%10,00

4

%10,00

4

%10,00

15

%37,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%52,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-27 Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. D

6

%15,00

1

%2,50

2

%5,00

3

%7,50

9

%22,50

19

%47,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%45,00)

Boş (%47,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-28 Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. A

21

%52,50

2

%5,00
 

1

%2,50

8

%20,00

7

%17,50

1

%2,50

Doğru (%52,50)

Yanlış (%30,00)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-29 Mayozu açıklar. C

1

%2,50

3

%7,50

5

%12,50

1

%2,50

9

%22,50

21

%52,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%35,00)

Boş (%52,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-30 Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. E

9

%22,50

6

%15,00

1

%2,50

2

%5,00

1

%2,50

21

%52,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%45,00)

Boş (%52,50)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 10.Sınıf KDS-2 (1002)

Okul İlçe İl Genel

41 41 41 827

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-21 Mayozu açıklar. B

4

%10,00

1

%2,50

7

%17,50
 

4

%10,00

24

%60,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-22 Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. A

10

%25,00
 

1

%2,50

2

%5,00

2

%5,00

25

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-23 Mayozu açıklar. C  

7

%17,50

4

%10,00

5

%12,50

3

%7,50

21

%52,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%52,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Mayozu açıklar. E

7

%17,50

1

%2,50

2

%5,00
 

3

%7,50

27

%67,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%67,50)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

B-11  B  
9

%42,86
 

2

%9,52

1

%4,76

9

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

B-12  C  
1

%4,76

7

%33,33

1

%4,76

2

%9,52

10

%47,62
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%19,05)

Boş (%47,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

B-13  A
5

%23,81

1

%4,76

1

%4,76
 

2

%9,52

12

%57,14
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%19,05)

Boş (%57,14)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

B-1  C
1

%5,00

1

%5,00

4

%20,00
 

3

%15,00

11

%55,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%55,00)
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