
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 9. SINIF 5. DENEME 47 47 47 859

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,64 6,55 18,00 7,23 3,72 6,30 6,90 3,22 6,10 3,22 1,84 2,76 4,74 8,23 2,68 3,20 4,87 1,98 1,49 3,82 0,54 3,55 2,85 2,83 49,97 35,10 41,19 263,700

Okul Ortalaması 13,34 8,13 11,31 5,17 4,11 4,14 3,79 3,19 2,99 2,17 1,83 1,71 1,11 4,87 -0,11 1,36 3,28 0,54 0,66 2,40 0,06 1,30 2,26 0,73 28,90 30,07 21,37 204,840

KATILIMLAR

1 970 ÖYKÜ ÇAN 09A 25 1 24,75 7 3 6,25 5 0 5,00 3 2 2,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 50 12 47,00 280,125 316

2 966 ELANUR DEMİRTAŞ 09A 26 3 25,25 7 5 5,75 8 3 7,25 5 0 5,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 49 22 43,50 269,549 384

3 978 DAMLA NUR ERYILMAZ 09A 21 7 19,25 7 5 5,75 4 4 3,00 4 1 3,75 2 8 0,00 4 4 3,00 2 2 1,50 5 3 4,25 49 34 40,50 261,591 431

4 996 NAZMİYE NUR İPEK 09A 19 4 18,00 7 5 5,75 6 6 4,50 3 2 2,50 1 3 0,25 7 2 6,50 43 22 37,50 252,655 503

5 1001 TUANA KANSIZ 09B 21 9 18,75 6 6 4,50 9 3 8,25 3 3 2,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 45 30 37,50 252,438 505

6 5103 ÜMMÜHAN SÖKMEN 09B 17 4 16,00 6 4 5,00 7 0 7,00 4 0 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 37 14 33,50 240,631 585

7 984 RABİA AY YAVUZ 09A 18 11 15,25 8 3 7,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 7 1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 41 34 32,50 237,753 605

8 1 GÖKDENİZ GÖKSU 09A 20 6 18,50 4 5 2,75 6 0 6,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 36 18 31,50 234,324 624

9 965 KAYRA YİĞİT KÖSE 09A 11 4 10,00 9 3 8,25 8 1 7,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 12 30,00 230,920 642

10 967 HAZAL ERGİN 09A 16 6 14,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 6 -1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 35 20 30,00 230,485 647

11 991 GİZEM GÖKIRMAK 09A 15 9 12,75 9 3 8,25 4 7 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 36 27 29,25 228,488 661

12 995 OKAN ALTIN 09A 15 8 13,00 5 5 3,75 10 0 10,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 35 24 29,00 227,484 669

13 1010 ARDA KURUÇAY 09B 13 5 11,75 7 2 6,50 5 2 4,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 33 19 28,25 225,502 683

14 3 BENGÜL ATEŞ 09B 19 7 17,25 2 5 0,75 5 0 5,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 19 27,25 221,721 702

15 5106 DAMLA TAŞ 09B 13 4 12,00 7 3 6,25 5 1 4,75 3 2 2,50 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 35 32 27,00 221,672 704

16 969 TUĞRA TARHAN ÇAN 09A 15 11 12,25 6 6 4,50 4 7 2,25 2 2 1,50 5 13 1,75 4 5 2,75 2 3 1,25 38 47 26,25 219,475 712

17 2 BERKE ERTAN 09B 14 8 12,00 10 2 9,50 3 7 1,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 1 5 -0,25 1 6 -0,50 36 41 25,75 217,835 721

18 980 ÖYKÜ DEMİRKAN 09A 15 7 13,25 5 5 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 6 1,50 1 3 0,25 31 23 25,25 216,249 729

19 1006 BUSE ERÇELİK 09B 16 6 14,50 5 3 4,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 31 23 25,25 216,137 730

20 5107 TUANA KALYON 09B 21 7 19,25 5 1 4,75 2 4 1,00 28 12 25,00 214,648 736

21 975 BUSE ERMAN 09A 13 17 8,75 7 5 5,75 6 6 4,50 4 2 3,50 2 6 0,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 35 44 24,00 213,047 748

22 964 VAREN SÖKMEN 09A 13 8 11,00 7 5 5,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 25 23,75 212,033 752

23 1022 BERKAYGÜN 09B 12 14 8,50 6 6 4,50 4 5 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 2 4,50 1 3 0,25 2 4 1,00 33 39 23,25 211,015 757

24 999 ZEYNEP CESUR 09B 10 3 9,25 7 4 6,00 5 5 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 4 1,00 28 20 23,00 210,006 762

25 5109 NEHİR ÇELİK 09B 13 9 10,75 5 6 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 2 6 0,50 0 7 -1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 30 36 21,00 203,759 779

26 971 ALPEREN ÇAĞTAŞ 09A 15 8 13,00 5 7 3,25 6 3 5,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 29 33 20,75 202,665 781

27 5102 ZEYNEP BİNGÜL 09B 13 2 12,50 4 4 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 14 20,50 202,018 785

28 1008 MERVE DEMİR 09B 10 2 9,50 4 5 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 24 15 20,25 201,687 786

29 979 ZÜBEYDE NAZ VURAL 09B 16 7 14,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 12 20,00 200,248 792
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 9. SINIF 5. DENEME 47 47 47 859

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,64 6,55 18,00 7,23 3,72 6,30 6,90 3,22 6,10 3,22 1,84 2,76 4,74 8,23 2,68 3,20 4,87 1,98 1,49 3,82 0,54 3,55 2,85 2,83 49,97 35,10 41,19 263,700

Okul Ortalaması 13,34 8,13 11,31 5,17 4,11 4,14 3,79 3,19 2,99 2,17 1,83 1,71 1,11 4,87 -0,11 1,36 3,28 0,54 0,66 2,40 0,06 1,30 2,26 0,73 28,90 30,07 21,37 204,840

KATILIMLAR

30 968 EYLÜL GÖÇMEZ 09A 16 4 15,00 4 4 3,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 2 6 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 27 29 19,75 199,419 794

31 1009 BERRA KAYA 09B 7 2 6,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 22 11 19,25 199,161 795

32 1003 MERT DİNCER 09B 13 6 11,50 7 3 6,25 5 7 3,25 2 13 -1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 1 3 0,25 31 49 18,75 196,828 799

33 909 KAAN ORÇUN TAŞ 09A 20 8 18,00 20 8 18,00 193,768 802

34 987 ALTAY DOĞRAMACI 09B 13 16 9,00 8 4 7,00 1 10 -1,50 3 3 2,25 2 5 0,75 2 8 0,00 0 8 -2,00 2 5 0,75 31 59 16,25 189,628 805

35 990 FATMA TURKUT 09A 8 9 5,75 4 4 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 21 30 13,50 181,914 815

36 80 BATUHAN ALTUN 09B 10 6 8,50 5 4 4,00 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 17 18 12,50 178,450 819

37 1015 ARDA KIRLANGIÇ 09B 9 13 5,75 6 4 5,00 6 4 5,00 1 2 0,50 2 20 -3,00 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 7 -0,75 27 62 11,50 175,752 822

38 19 AYSEL NESRİN KURBAN09B 9 8 7,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 15 14 11,50 175,659 823

39 1017 AHMET NURİ YAVUZ 09B 10 7 8,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 16 23 10,25 171,719 825

40 51010 ZEYNEP ALTUN 09B 5 11 2,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 5 9 2,75 2 5 0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 20 42 9,50 170,295 827

41 1013 UMUT YAPRAK 09B 6 7 4,25 6 5 4,75 1 5 -0,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 17 30 9,50 170,095 828

42 499 ELA AYGÜN 09A 9 6 7,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 15 27 8,25 165,795 832

43 5105 HAZAL OLGAÇ 09B 3 0 3,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 155,137 838

44 1021 SUDENAZ GÖLGEÇ 09B 5 12 2,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 8 24 2,00 147,712 844

45 1000 TALHA YILMAZ ERCAN 09B 6 24 0,00 4 8 2,00 0 12 -3,00 2 4 1,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 24 96 0,00 142,150 847

46 5108 TUANA ÖZGENÇ 09A 10 20 5,00 2 10 -0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 0 6 -1,50 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 7 -0,75 16 65 -0,25 140,499 853

47 1007 YILMAZ AN 09B 3 26 -3,50 3 9 0,75 3 9 0,75 1 5 -0,25 3 27 -3,75 2 8 0,00 0 9 -2,25 2 8 0,00 17 101 -8,25 117,566 859
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 9. SINIF 5. DENEME 47 47 47 859

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 9. SINIF 5. DENEME

Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(47)
13,34 8,13 11,31 5,17 4,11 4,14 3,79 3,19 2,99 2,17 1,83 1,71 1,11 4,87 -0,11 1,36 3,28 0,54 0,66 2,40 0,06 1,30 2,26 0,73 28,90 30,07 21,37 204,840

İlçe
(47)

13,34 8,13 11,31 5,17 4,11 4,14 3,79 3,19 2,99 2,17 1,83 1,71 1,11 4,87 -0,11 1,36 3,28 0,54 0,66 2,40 0,06 1,30 2,26 0,73 28,90 30,07 21,37 204,840

İl
(47)

13,34 8,13 11,31 5,17 4,11 4,14 3,79 3,19 2,99 2,17 1,83 1,71 1,11 4,87 -0,11 1,36 3,28 0,54 0,66 2,40 0,06 1,30 2,26 0,73 28,90 30,07 21,37 204,840

Genel
(859)

19,64 6,55 18,00 7,23 3,72 6,30 6,90 3,22 6,10 3,22 1,84 2,76 4,74 8,23 2,68 3,20 4,87 1,98 1,49 3,82 0,54 3,55 2,85 2,83 49,97 35,10 41,19 263,700

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
09A
(20)

16,00 7,85 14,04 5,50 4,50 4,38 4,75 2,95 4,01 2,40 1,70 1,98 1,20 4,15 0,16 1,85 2,80 1,15 0,60 2,05 0,09 1,15 1,80 0,70 33,45 27,80 26,51 219,910

09B
(27)

11,37 8,33 9,29 4,93 3,81 3,97 3,07 3,37 2,23 2,00 1,93 1,52 1,04 5,41 -0,31 1,00 3,63 0,09 0,70 2,67 0,04 1,41 2,59 0,76 25,52 31,74 17,59 193,680

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ okulunda 47 2

CİDE ilçesinde 47 2 1
KASTAMONU ilinde 47 2 1 1

Genelde 859 43 9 7 7

DERECELER

Genelde sınava 9 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 9. oldu

KASTAMONU ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

CİDE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 9. SINIF 5. DENEME
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 9. SINIF 5. DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] ROMAN 14 6,09 3,51 43

[+] MASAL/FABL 3 1,64 1,13 55

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 8 3,85 1,89 48

[-] ŞİİR 1 0,21 0,30 21

[-] SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1,55 1,30 39

Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] TARİH VE ZAMAN 1 0,21 0,68 21

[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 5 2,34 1,53 47

[-] ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 6 2,62 1,89 44

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER 12 3,79 3,19 32

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] BİLGİ VE İNANÇ 3 1,34 0,51 45

[-] DİN VE İSLAM 2 0,53 0,91 27

[-] İSLAM VE İBADET 1 0,30 0,40 30

Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] MANTIK 2 0,11 0,45 5

[-] KÜMELER 3 0,13 0,51 4

[-] DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 25 0,87 3,91 3

Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 3 0,66 0,85 22

[-] HAREKET VE KUVVET 6 0,70 2,02 12

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0,40 0

Kimya
[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

9 0,64 2,00 7

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,02 0,40 2

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 8 0,89 1,51 11

[-] HÜCRE 2 0,40 0,74 20
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