
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 55 55 55 1184

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,19 11,93 9,21 7,50 6,31 5,92 4,52 5,31 3,19 5,72 7,45 3,86 4,64 3,47 3,77 3,42 2,82 2,72 1,58 3,50 0,70 39,57 40,79 29,37 229,380

Okul Ortalaması 10,55 9,98 8,05 6,53 6,15 4,99 3,15 4,71 1,97 3,27 4,87 2,05 3,16 3,33 2,33 2,76 2,31 2,19 1,24 2,91 0,51 30,66 34,26 22,09 207,560

KATILIMLAR

1 970 ÖYKÜ ÇAN -9A 21 3 20,25 12 4 11,00 6 3 5,25 16 0 16,00 3 1 2,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 62 15 58,25 314,697 90

2 966 ELANUR DEMİRTAŞ -9A 20 9 17,75 12 4 11,00 12 1 11,75 3 3 2,25 5 5 3,75 5 2 4,50 4 2 3,50 61 26 54,50 303,990 124

3 5100 HASAN CAN VURAL -9A 16 13 12,75 11 5 9,75 8 6 6,50 12 9 9,75 7 3 6,25 7 3 6,25 1 9 -1,25 62 48 50,00 291,093 173

4 996 NAZMİYE NUR İPEK -9A 15 9 12,75 9 6 7,50 8 3 7,25 5 4 4,00 7 0 7,00 6 3 5,25 50 25 43,75 272,505 256

5 978 DAMLA NUR ERYILMAZ -9A 17 6 15,50 13 3 12,25 6 1 5,75 1 9 -1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 3 4 2,00 47 26 40,50 262,058 298

6 1010 ARDA KURUÇAY -9B 13 4 12,00 11 4 10,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 1 1 0,75 41 15 37,25 252,774 346

7 5103 ÜMMÜHAN SÖKMEN -9B 14 7 12,25 8 5 6,75 4 1 3,75 6 4 5,00 5 2 4,50 3 1 2,75 2 4 1,00 42 24 36,00 248,954 368

8 5106 DAMLA TAŞ -9B 17 9 14,75 7 6 5,50 4 8 2,00 6 10 3,50 6 4 5,00 5 3 4,25 1 6 -0,50 46 46 34,50 244,140 403

9 1001 TUANA KANSIZ -9B 15 11 12,25 7 6 5,50 6 5 4,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 4 3,00 3 1 2,75 41 31 33,25 240,637 440

10 981 ALİ EREN GERGİN -9A 19 7 17,25 6 8 4,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 5 5 3,75 5 1 4,75 2 2 1,50 41 32 33,00 239,356 451

11 1006 BUSE ERÇELİK -9B 14 4 13,00 6 3 5,25 3 1 2,75 4 8 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 2 3 1,25 38 21 32,75 239,147 453

12 968 EYLÜL GÖÇMEZ -9A 16 6 14,50 7 2 6,50 4 3 3,25 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 3 4 2,00 38 24 32,00 236,577 472

13 991 GİZEM GÖKIRMAK -9A 13 10 10,50 7 6 5,50 3 3 2,25 5 4 4,00 5 5 3,75 3 3 2,25 4 2 3,50 40 33 31,75 236,456 474

14 5109 NEHİR ÇELİK -9B 11 5 9,75 5 5 3,75 4 2 3,50 10 5 8,75 5 3 4,25 2 1 1,75 37 21 31,75 236,413 475

15 1008 MERVE DEMİR -9B 13 5 11,75 10 5 8,75 2 3 1,25 5 8 3,00 5 5 3,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 40 34 31,50 235,432 482

16 0 ELA AYGÜN -9A 9 10 6,50 3 4 2,00 5 2 4,50 13 5 11,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 36 28 29,00 228,499 554

17 5107 TUANA KALYON -9B 13 11 10,25 9 7 7,25 6 7 4,25 2 4 1,00 4 3 3,25 4 4 3,00 0 5 -1,25 38 41 27,75 224,284 590

18 997 EFE ERİŞ -9A 18 12 15,00 7 9 4,75 2 10 -0,50 3 2 2,50 5 5 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 38 43 27,25 222,184 616

19 995 OKAN AL -9A 9 14 5,50 12 4 11,00 3 9 0,75 4 3 3,25 2 5 0,75 5 2 4,50 35 37 25,75 218,900 642

20 4 MUHAMMED ÖZDEMİR -9B 14 6 12,50 7 5 5,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 30 16 26,00 218,741 643

21 984 RABİA AY YAVUZ -9A 6 12 3,00 9 5 7,75 2 7 0,25 4 7 2,25 5 5 3,75 6 3 5,25 4 4 3,00 36 43 25,25 217,992 651

22 967 HAZAL ERGİN -9A 13 9 10,75 7 3 6,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 4 0 4,00 1 2 0,50 32 27 25,25 216,774 659

23 1016 MUSTAFA AKTAŞ -9A 14 16 10,00 10 6 8,50 8 6 6,50 4 26 -2,50 6 4 5,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 44 76 25,00 215,950 667

24 982 SERHAT AKGÜL -9A 14 7 12,25 6 5 4,75 6 2 5,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 30 22 24,50 214,105 681

25 980 ÖYKÜ DEMİRKAN -9A 15 12 12,00 6 10 3,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 5 4 4,00 5 3 4,25 2 5 0,75 36 48 24,00 212,944 687

26 5105 HAZAL OLGAÇ -9B 8 3 7,25 3 1 2,75 2 4 1,00 7 4 6,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 27 14 23,50 211,959 697

27 1013 UMUT YAPRAK -9B 6 13 2,75 8 6 6,50 3 3 2,25 1 0 1,00 4 4 3,00 4 2 3,50 3 3 2,25 29 31 21,25 205,870 756

28 5102 ZEYNEP BİNGÜL -9B 8 6 6,50 6 4 5,00 3 3 2,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 25 18 20,50 202,908 779

29 999 ZEYNEP CESUR -9B 11 13 7,75 3 8 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 28 31 20,25 202,094 788
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 55 55 55 1184

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,19 11,93 9,21 7,50 6,31 5,92 4,52 5,31 3,19 5,72 7,45 3,86 4,64 3,47 3,77 3,42 2,82 2,72 1,58 3,50 0,70 39,57 40,79 29,37 229,380

Okul Ortalaması 10,55 9,98 8,05 6,53 6,15 4,99 3,15 4,71 1,97 3,27 4,87 2,05 3,16 3,33 2,33 2,76 2,31 2,19 1,24 2,91 0,51 30,66 34,26 22,09 207,560

KATILIMLAR

30 1018 KEREM ERYILMAZ -9A 10 15 6,25 6 9 3,75 2 8 0,00 1 1 0,75 7 3 6,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 31 45 19,75 200,916 796

31 6 MERT EREN ESGİN -9A 3 0 3,00 9 2 8,50 1 0 1,00 5 3 4,25 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 21 6 19,50 200,337 800

32 979 ZÜBEYDE NAZ VURAL -9B 11 7 9,25 4 11 1,25 2 2 1,50 5 2 4,50 2 0 2,00 1 0 1,00 25 22 19,50 199,715 804

33 990 FATMA TURKUT -9A 12 11 9,25 6 3 5,25 2 5 0,75 4 5 2,75 2 5 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 28 35 19,25 198,713 811

34 987 ALTAY DOĞRAMACI -9A 13 16 9,00 5 11 2,25 4 10 1,50 3 11 0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 1 7 -0,75 33 60 18,00 195,138 845

35 971 ALPEREN ÇAĞTAŞ -9A 9 18 4,50 8 8 6,00 3 9 0,75 1 0 1,00 5 4 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 42 17,50 194,230 858

36 19 AYSEL NESRİN KURBAN-9B 12 6 10,50 3 6 1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 2 0 2,00 1 1 0,75 22 17 17,75 194,192 859

37 965 KAYRA YİĞİT KÖSE -9A 4 2 3,50 10 5 8,75 4 10 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 22 19 17,25 193,509 870

38 7 MERT TEMEL -9A 7 8 5,00 7 2 6,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 20 12 17,00 192,602 881

39 1022 BERKAY GÜN -9B 13 13 9,75 5 9 2,75 1 10 -1,50 4 3 3,25 3 5 1,75 2 5 0,75 28 45 16,75 191,313 890

40 2 BERKE ERTAN -9B 9 12 6,00 9 7 7,25 3 9 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 25 39 15,25 187,062 915

41 975 BUSE ERMAN -9A 11 16 7,00 8 8 6,00 3 10 0,50 2 10 -0,50 2 7 0,25 2 6 0,50 3 6 1,50 31 63 15,25 187,022 917

42 1009 BERRA KAYA -9B 6 6 4,50 1 1 0,75 4 4 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 18 12 15,00 186,775 918

43 964 YAREN  SÖKMEN -9A 8 11 5,25 10 6 8,50 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 23 34 14,50 184,865 938

44 923 GÖKNUR BAŞKUT -9A 8 13 4,75 7 7 5,25 0 11 -2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 4 1,00 3 6 1,50 24 47 12,25 178,306 986

45 1023 HAYRİ NAZİF KALAYCI -9B 10 17 5,75 7 8 5,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 21 37 11,75 176,613 997

46 5099 ZEYNEP ERTOP -9A 8 22 2,50 5 11 2,25 4 10 1,50 7 16 3,00 3 5 1,75 0 8 -2,00 1 7 -0,75 28 79 8,25 166,435 1051

47 1015 ARDA KIRLANGIÇ -9B 7 11 4,25 2 12 -1,00 4 7 2,25 2 9 -0,25 3 6 1,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 20 53 6,75 161,798 1070

48 5108 TUANA ÖZGENÇ -9A 5 16 1,00 4 6 2,50 3 7 1,25 4 13 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 19 54 5,50 158,403 1098

49 0 AHMET NURİ YAVUZ -9B 4 13 0,75 3 10 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 4 1,00 2 1 1,75 12 31 4,25 154,788 1111

50 0 ZEYNP ALTUN -9B 1 8 -1,00 3 6 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 10 24 4,00 154,264 1114

51 992 GÜLLÜ GÜCÜK -9B 7 13 3,75 4 7 2,25 2 5 0,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 14 47 2,25 148,146 1137

52 1021 SUDENAZ GÖLGEÇ -9A 1 11 -1,75 3 8 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 9 32 1,00 145,314 1150

53 932 KAAN ORÇUN TAŞ -9A 0 0 0,00 142,000 1160

54 1007 YILMAZ AN -9B 5 18 0,50 1 12 -2,00 1 7 -0,75 4 15 0,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 8 -2,00 14 71 -3,75 130,593 1177

55 1014 BEDİRHAN YILDIZ -9B 4 14 0,50 2 14 -1,50 1 1 0,75 1 17 -3,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 10 62 -5,50 125,322 1182

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 55 55 55 1184

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902)

TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(55)
10,55 9,98 8,05 6,53 6,15 4,99 3,15 4,71 1,97 3,27 4,87 2,05 3,16 3,33 2,33 2,76 2,31 2,19 1,24 2,91 0,51 30,66 34,26 22,09 207,560

İlçe
(55)

10,55 9,98 8,05 6,53 6,15 4,99 3,15 4,71 1,97 3,27 4,87 2,05 3,16 3,33 2,33 2,76 2,31 2,19 1,24 2,91 0,51 30,66 34,26 22,09 207,560

İl
(55)

10,55 9,98 8,05 6,53 6,15 4,99 3,15 4,71 1,97 3,27 4,87 2,05 3,16 3,33 2,33 2,76 2,31 2,19 1,24 2,91 0,51 30,66 34,26 22,09 207,560

Genel
(1184)

12,19 11,93 9,21 7,50 6,31 5,92 4,52 5,31 3,19 5,72 7,45 3,86 4,64 3,47 3,77 3,42 2,82 2,72 1,58 3,50 0,70 39,57 40,79 29,37 229,380

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Edebiyat TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
-9A
(30)

11,13 10,47 8,52 7,50 5,67 6,08 3,57 5,43 2,21 3,63 5,20 2,33 3,40 3,43 2,54 2,80 2,53 2,17 1,47 3,30 0,64 33,50 36,03 24,49 214,730

-9B
(25)

9,84 9,40 7,49 5,36 6,72 3,68 2,64 3,84 1,68 2,84 4,48 1,72 2,88 3,20 2,08 2,72 2,04 2,21 0,96 2,44 0,35 27,24 32,12 19,21 198,960

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ okulunda 55 2

CİDE ilçesinde 55 2 1
KASTAMONU ilinde 55 2 1 1

Genelde 1184 64 14 14 12

DERECELER

Genelde sınava 14 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 10. oldu

KASTAMONU ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

CİDE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Edebiyat Soru D Y %

Edebiyat
[+] Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 2 1,25 0,49 63

[-] Hikâye 3 1,33 0,80 44

[-] Dilin kullanımından doğan ağız, şive,
lehçe vb. türleri bilir.

1 0,44 0,49 44

[-] Yazım Kuralları 5 0,87 2,51 17

[-] Anlatım Teknikleri 1 0,20 0,40 20

[+] İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1,31 0,40 65

[+] Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0,80 0,05 80

[-] Noktalama İşaretleri 4 0,96 1,93 24

[-] Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema,
zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını
öğrenir.

1 0,24 0,33 24

[-] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler.

1 0 0,33 0

[+] Fabl türünün genel özelliklerini
belirler.

1 0,53 0,27 53

[-] İsim (Ad) 5 1,71 1,27 34

[-] Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü
tespit eder.

1 0,16 0,29 16

[-] Şiirdeki mazmun, imge ve edebî
sanatları belirleyerek bunların anlama
katkısını değerlendirir.

1 0,15 0,25 15

[+] Metinleri sınıflandırır. 1 0,60 0,16 60

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] Tarih ve Zaman 1 0,27 0,64 27

[+] Tarih öğrenmenin amaç ve
yararlarını analiz eder.

1 0,51 0,33 51

[+] Zamanı anlama ve anlamlandırmaya
yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

2 1,00 0,62 50

[+] İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1,15 0,55 57

[-] Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi açıklar.

3 1,16 1,33 39

[-] İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet
havzalarını tanır.

4 1,60 1,53 40

[-] İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin,
insanların hayat ve geçim tarzları
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

3 0,84 1,16 28

Coğrafya-1
[-] Doğal Sistemler 1 0,22 0,29 22

[-] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

2 0,73 0,58 36

[-] Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0,82 1,04 27

[-] Dünya'nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

5 0,93 1,85 19

[-] Koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.

3 0,45 0,95 15

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Önermeyi, önermenin doğruluk
değerini, iki önermenin denkliğini ve
önermenin değilini açıklar.

1 0,55 0,18 55

[-] Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar.

4 0,64 1,05 16

[-] Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 2 0,09 0,36 5

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramlar
hatırlatılır.

1 0,40 0,07 40

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

3 0,13 0,44 4

[-] İki kümenin kartezyen çarpımıyla
ilgili işlemler yapar.

1 0,13 0,11 13

[-] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

3 0,09 0,67 3

[-] Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar.

6 0,76 1,02 13

[-] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

6 0,29 0,60 5

[-] Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0,20 0,36 7

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Evrendeki olayların anlaşılmasında
fizik biliminin önemini açıklar.

1 0 0,91 0

[+] Fiziğin uygulama alanlarını, alt
dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

1 0,55 0,24 55

[+] Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0,71 0,11 71

[-] Bilim araştırma merkezlerinin fizik
bilimi için önemini açıklar.

1 0,35 0,33 35

[-] Özkütleyi, kütle ve hacimle
ilişkilendirerek açıklar.

2 0,95 0,29 47

[-] Dayanıklılık kavramını açıklar. 2 0,29 0,67 15

[-] Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma
(kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

1 0,27 0,24 27

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0,05 0,55 5

Kimya
[-] Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0,35 0,31 35

[+] Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

1 0,62 0,27 62

[-] Bileşiklerin formüllerini adlarıyla
eşleştirir.

1 0,27 0,33 27

[+] Kimya laboratuvarlarında uyulması
gereken iş sağlığı ve güvenliği
kurallarını açıklar.

1 0,73 0,11 73

[-] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

2 0,20 0,33 10

[-] Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve
çevre üzerindeki etkilerini açıklar.

1 0,31 0,16 31

[-] Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr
atom modellerini açıklar.

1 0,04 0,16 4

[-] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 0,05 0,36 5

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0,20 0,27 20

Biyoloji
[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

7 0,64 1,71 9

[-] Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 3 0,60 1,20 20



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

TYT Edebiyat

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-10 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş E

13

%24,07
 

5

%9,26

4

%7,41

28

%51,85

4

%7,41
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%40,74)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-11 Hikâye C

2

%3,70

4

%7,41

26

%48,15

4

%7,41

2

%3,70

16

%29,63
 

Doğru (%48,15)

Yanlış (%22,22)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-12 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş C  

2

%3,70

41

%75,93

3

%5,56
 

8

%14,81
 

Doğru (%75,93)

Yanlış (%9,26)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-13

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe
vb. türleri bilir. B

7

%12,96

24

%44,44

9

%16,67

8

%14,81

3

%5,56

3

%5,56
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%50,00)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-14 Yazım Kuralları C  

4

%7,41

18

%33,33

9

%16,67

15

%27,78

8

%14,81
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%51,85)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-15 Anlatım Teknikleri A

11

%20,37

2

%3,70

4

%7,41

10

%18,52

6

%11,11

21

%38,89
 

Doğru (%20,37)

Yanlış (%40,74)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-1 İletişimi ve ögelerini belirler. D

2

%3,70

2

%3,70

1

%1,85

40

%74,07

5

%9,26

4

%7,41
 

Doğru (%74,07)

Yanlış (%18,52)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-2 Hikâye B

2

%3,70

30

%55,56

3

%5,56

13

%24,07

1

%1,85

5

%9,26
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%35,19)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-3 Hikâye anlatım tekniklerini bilir. A

44

%81,48

2

%3,70
  

1

%1,85

7

%12,96
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%5,56)

Boş (%12,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-4 Yazım Kuralları E

5

%9,26

14

%25,93

11

%20,37

4

%7,41

5

%9,26

15

%27,78
 

Doğru (%9,26)

Yanlış (%62,96)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-5 Noktalama İşaretleri D

2

%3,70

2

%3,70

2

%3,70

33

%61,11

8

%14,81

7

%12,96
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%25,93)

Boş (%12,96)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-6 Noktalama İşaretleri E

17

%31,48

14

%25,93

10

%18,52

2

%3,70

8

%14,81

3

%5,56
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%79,63)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-7

Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet,
vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. B

3

%5,56

13

%24,07

3

%5,56

7

%12,96

5

%9,26

23

%42,59
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%33,33)

Boş (%42,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları
belirler. D  

11

%20,37

3

%5,56
 

4

%7,41

36

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-9 Fabl türünün genel özelliklerini belirler. E

4

%7,41

4

%7,41

2

%3,70

5

%9,26

29

%53,70

10

%18,52
 

Doğru (%53,70)

Yanlış (%27,78)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-22 Yazım Kuralları E

4

%7,41

10

%18,52

12

%22,22

3

%5,56

3

%5,56

22

%40,74
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%53,70)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-23 Yazım Kuralları A

17

%31,48

8

%14,81

5

%9,26

1

%1,85

5

%9,26

18

%33,33
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%35,19)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-24 Yazım Kuralları B

7

%12,96

5

%9,26

10

%18,52

8

%14,81

3

%5,56

21

%38,89
 

Doğru (%9,26)

Yanlış (%51,85)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-25 Noktalama İşaretleri D

3

%5,56

4

%7,41

4

%7,41

9

%16,67

3

%5,56

31

%57,41
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%25,93)

Boş (%57,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-26 Noktalama İşaretleri B

17

%31,48

3

%5,56

7

%12,96

10

%18,52

1

%1,85

16

%29,63
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%64,81)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-27 İsim (Ad) A

22

%40,74

3

%5,56

3

%5,56

4

%7,41

2

%3,70

20

%37,04
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%22,22)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-28 İsim (Ad) E

1

%1,85

6

%11,11

1

%1,85

3

%5,56

22

%40,74

21

%38,89
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%20,37)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-29 İletişimi ve ögelerini belirler. C

7

%12,96
 

32

%59,26

2

%3,70

3

%5,56

10

%18,52
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%22,22)

Boş (%18,52)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-30 İsim (Ad) D

4

%7,41

2

%3,70

2

%3,70

4

%7,41

1

%1,85

41

%75,93
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%16,67)

Boş (%75,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-16 İsim (Ad) A

20

%37,04

2

%3,70

6

%11,11

8

%14,81

8

%14,81

10

%18,52
 

Doğru (%37,04)

Yanlış (%44,44)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-17 İsim (Ad) E

6

%11,11

3

%5,56

1

%1,85

4

%7,41

26

%48,15

14

%25,93
 

Doğru (%48,15)

Yanlış (%25,93)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-18 Hikâye D

5

%9,26

2

%3,70

3

%5,56

17

%31,48

3

%5,56

24

%44,44
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%24,07)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-19

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit
eder. A

9

%16,67

3

%5,56

4

%7,41

1

%1,85

8

%14,81

29

%53,70
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%29,63)

Boş (%53,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-20

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları
belirleyerek bunların anlama katkısını
değerlendirir.

C
1

%1,85

8

%14,81

8

%14,81

3

%5,56

2

%3,70

32

%59,26
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%25,93)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-21 Metinleri sınıflandırır. B

7

%12,96

33

%61,11

2

%3,70
  

12

%22,22
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%16,67)

Boş (%22,22)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9 Tarih ve Zaman E

2

%3,70

4

%7,41

23

%42,59

5

%9,26

15

%27,78

4

%7,41

1

%1,85

Doğru (%27,78)

Yanlış (%64,81)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz
eder. C  

3

%5,56

28

%51,85

3

%5,56

12

%22,22

8

%14,81
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%33,33)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-11

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik
farklı yaklaşımları analiz eder. D

13

%24,07

2

%3,70

3

%5,56

19

%35,19

5

%9,26

12

%22,22
 

Doğru (%35,19)

Yanlış (%42,59)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-12

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik
farklı yaklaşımları analiz eder. A

36

%66,67

7

%12,96

3

%5,56
 

1

%1,85

7

%12,96
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%20,37)

Boş (%12,96)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-13 İnsanlığın İlk Dönemleri B  

25

%46,30

17

%31,48

2

%3,70

3

%5,56

7

%12,96
 

Doğru (%46,30)

Yanlış (%40,74)

Boş (%12,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-14 İnsanlığın İlk Dönemleri E  

2

%3,70

3

%5,56

3

%5,56

38

%70,37

8

%14,81
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%14,81)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-15

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana
getirdiği değişimi açıklar. D

10

%18,52

7

%12,96

4

%7,41

17

%31,48

5

%9,26

11

%20,37
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%48,15)

Boş (%20,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-16

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana
getirdiği değişimi açıklar. E

1

%1,85

3

%5,56

8

%14,81
 

34

%62,96

8

%14,81
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%22,22)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-1

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana
getirdiği değişimi açıklar. A

13

%24,07

1

%1,85

29

%53,70

2

%3,70

3

%5,56

6

%11,11
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%64,81)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-2

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını
tanır. C

4

%7,41

1

%1,85

24

%44,44

8

%14,81

4

%7,41

13

%24,07
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%31,48)

Boş (%24,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-3

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını
tanır. B

5

%9,26

18

%33,33

8

%14,81

5

%9,26

9

%16,67

9

%16,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%50,00)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-4

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını
tanır. D

12

%22,22

6

%11,11

1

%1,85

28

%51,85

2

%3,70

5

%9,26
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%38,89)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-5

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını
tanır. E

6

%11,11

9

%16,67
 

4

%7,41

18

%33,33

17

%31,48
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%35,19)

Boş (%31,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-6

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların
hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici
etkisini analiz eder.

B
18

%33,33

9

%16,67

4

%7,41

4

%7,41

4

%7,41

15

%27,78
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%55,56)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-7

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların
hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici
etkisini analiz eder.

C
9

%16,67

11

%20,37

15

%27,78

2

%3,70

1

%1,85

16

%29,63
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%42,59)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-8

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların
hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici
etkisini analiz eder.

A
22

%40,74

2

%3,70

1

%1,85

4

%7,41

4

%7,41

21

%38,89
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%20,37)

Boş (%38,89)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-26 Doğal Sistemler B

5

%9,26

12

%22,22

10

%18,52

1

%1,85
 

26

%48,15
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%29,63)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-27

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini
açıklar. D

2

%3,70

7

%12,96

3

%5,56

24

%44,44

4

%7,41

14

%25,93
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%29,63)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-28

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini
açıklar. C

5

%9,26

3

%5,56

16

%29,63

2

%3,70

6

%11,11

22

%40,74
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%29,63)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-29 Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. A

12

%22,22

4

%7,41

5

%9,26

2

%3,70

8

%14,81

23

%42,59
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%35,19)

Boş (%42,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-30 Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. E

3

%5,56

7

%12,96

3

%5,56

1

%1,85

18

%33,33

22

%40,74
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%25,93)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-17 Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. C

3

%5,56

9

%16,67

15

%27,78

6

%11,11

6

%11,11

15

%27,78
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%44,44)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-18

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini
değerlendirir. B

1

%1,85

18

%33,33

2

%3,70

6

%11,11

2

%3,70

25

%46,30
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%20,37)

Boş (%46,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-19

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini
değerlendirir. B

10

%18,52

13

%24,07

3

%5,56

8

%14,81

2

%3,70

18

%33,33
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%42,59)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-20

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini
değerlendirir. C

4

%7,41

6

%11,11

2

%3,70

2

%3,70

10

%18,52

30

%55,56
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%40,74)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-21

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini
değerlendirir. E

2

%3,70

2

%3,70

1

%1,85

23

%42,59

7

%12,96

19

%35,19
 

Doğru (%12,96)

Yanlış (%51,85)

Boş (%35,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-22

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini
değerlendirir. E

2

%3,70

1

%1,85

6

%11,11

9

%16,67

11

%20,37

25

%46,30
 

Doğru (%20,37)

Yanlış (%33,33)

Boş (%46,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-23

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve
yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda
bulunur.

A
2

%3,70

7

%12,96

8

%14,81

3

%5,56

3

%5,56

31

%57,41
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%38,89)

Boş (%57,41)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-24

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve
yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda
bulunur.

A
17

%31,48
 

3

%5,56

3

%5,56

11

%20,37

20

%37,04
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%31,48)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-25

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve
yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda
bulunur.

D
3

%5,56

5

%9,26

3

%5,56

6

%11,11

3

%5,56

34

%62,96
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%25,93)

Boş (%62,96)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-16

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki
önermenin denkliğini ve önermenin değilini
açıklar.

D
2

%4,00
 

2

%4,00

30

%60,00

6

%12,00

10

%20,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-17

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. A

5

%10,00

5

%10,00

1

%2,00
 

5

%10,00

34

%68,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-18

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. B

1

%2,00

15

%30,00

10

%20,00

4

%8,00
 

20

%40,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-19

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. C

5

%10,00

2

%4,00

8

%16,00

3

%6,00

4

%8,00

28

%56,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%56,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-20

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. C

4

%8,00

1

%2,00

7

%14,00

5

%10,00

8

%16,00

25

%50,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-21 Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. C

3

%6,00

3

%6,00

2

%4,00

1

%2,00

1

%2,00

40

%80,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-22 Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. A

22

%44,00

1

%2,00

2

%4,00

1

%2,00
 

24

%48,00
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%48,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-23 Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. D

1

%2,00

4

%8,00

6

%12,00

3

%6,00

1

%2,00

35

%70,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-24

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. D  

4

%8,00
 

3

%6,00
 

43

%86,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%86,00)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-25

İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili
işlemler yapar. C

2

%4,00

1

%2,00

7

%14,00

3

%6,00
 

37

%74,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%74,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-26

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. E

1

%2,00

3

%6,00

1

%2,00

1

%2,00

3

%6,00

41

%82,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%82,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-27

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. D

6

%12,00

1

%2,00

2

%4,00

1

%2,00

5

%10,00

35

%70,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-28

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden
durumları içeren problemleri çözer. D

3

%6,00

1

%2,00

5

%10,00

2

%4,00

5

%10,00

34

%68,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-29

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden
durumları içeren problemleri çözer. E

3

%6,00

1

%2,00

6

%12,00

3

%6,00

1

%2,00

36

%72,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%72,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-30

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden
durumları içeren problemleri çözer. E

1

%2,00

4

%8,00

2

%4,00

3

%6,00

2

%4,00

38

%76,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%76,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-1

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar. A

15

%30,00

6

%12,00

1

%2,00

1

%2,00
 

27

%54,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%54,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-2

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar. B  

12

%24,00

10

%20,00

2

%4,00

1

%2,00

25

%50,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-3

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar. A

8

%16,00

4

%8,00

6

%12,00

1

%2,00
 

31

%62,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%62,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-4

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar. E

1

%2,00

3

%6,00

4

%8,00

3

%6,00

3

%6,00

36

%72,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%72,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-5

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar. D    

2

%4,00

3

%6,00

45

%90,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-6

Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili
uygulamalar yapar. A

2

%4,00

5

%10,00

2

%4,00

1

%2,00

2

%4,00

38

%76,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%76,00)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-7

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. B  

3

%6,00
 

1

%2,00

4

%8,00

42

%84,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-8

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. E  

2

%4,00

1

%2,00

1

%2,00

1

%2,00

45

%90,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-9

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. B

1

%2,00

1

%2,00

1

%2,00

1

%2,00

1

%2,00

45

%90,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-10

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. C

3

%6,00

1

%2,00

2

%4,00

1

%2,00
 

43

%86,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%86,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-11

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. C

1

%2,00

5

%10,00

1

%2,00

3

%6,00
 

40

%80,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-12

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. B

2

%4,00

8

%16,00

1

%2,00

3

%6,00
 

36

%72,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%72,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-13 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

2

%4,00
 

1

%2,00

1

%2,00
 

46

%92,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%92,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-14 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. C

1

%2,00

2

%4,00

9

%18,00

1

%2,00

4

%8,00

33

%66,00
 

Doğru (%18,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%66,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-15 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. B

1

%2,00

1

%2,00

4

%8,00

3

%6,00

1

%2,00

40

%80,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%80,00)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6

Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik
biliminin önemini açıklar. C

3

%5,56

1

%1,85
 

26

%48,15

20

%37,04

4

%7,41
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%92,59)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve
diğer disiplinlerle ilişkilendirir. E

6

%11,11

2

%3,70

2

%3,70

3

%5,56

30

%55,56

11

%20,37
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%24,07)

Boş (%20,37)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. B

3

%5,56

39

%72,22

2

%3,70
 

1

%1,85

9

%16,67
 

Doğru (%72,22)

Yanlış (%11,11)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-9

Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için
önemini açıklar. A

19

%35,19

4

%7,41

2

%3,70

10

%18,52

1

%1,85

17

%31,48

1

%1,85

Doğru (%35,19)

Yanlış (%33,33)

Boş (%31,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek
açıklar. D

2

%3,70
 

3

%5,56

33

%61,11

2

%3,70

14

%25,93
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%12,96)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek
açıklar. C

1

%1,85

5

%9,26

19

%35,19

2

%3,70

1

%1,85

26

%48,15
 

Doğru (%35,19)

Yanlış (%16,67)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-2 Dayanıklılık kavramını açıklar. C

4

%7,41

11

%20,37

4

%7,41

2

%3,70

7

%12,96

26

%48,15
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%44,44)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-3 Dayanıklılık kavramını açıklar. B

4

%7,41

12

%22,22

1

%1,85

6

%11,11

2

%3,70

29

%53,70
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%24,07)

Boş (%53,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-4

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma
(kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. E

2

%3,70

5

%9,26

4

%7,41

2

%3,70

15

%27,78

26

%48,15
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%24,07)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-5

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve
hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. B

1

%1,85

3

%5,56

20

%37,04

3

%5,56

6

%11,11

21

%38,89
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%55,56)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-16 Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. C

3

%5,56

1

%1,85

19

%35,19

4

%7,41

9

%16,67

18

%33,33
 

Doğru (%35,19)

Yanlış (%31,48)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-17

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

A
34

%62,96

10

%18,52

1

%1,85

2

%3,70

2

%3,70

5

%9,26
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%27,78)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-18 Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. E

4

%7,41

4

%7,41

1

%1,85

9

%16,67

15

%27,78

21

%38,89
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%33,33)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-19

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken
iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. E  

4

%7,41
 

2

%3,70

40

%74,07

8

%14,81
 

Doğru (%74,07)

Yanlış (%11,11)

Boş (%14,81)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

C
2

%3,70

4

%7,41

2

%3,70

1

%1,85

1

%1,85

44

%81,48
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%14,81)

Boş (%81,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-11

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre
üzerindeki etkilerini açıklar. C

1

%1,85

7

%12,96

17

%31,48

1

%1,85
 

28

%51,85
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%16,67)

Boş (%51,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-12

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

A
9

%16,67

4

%7,41

4

%7,41
 

2

%3,70

35

%64,81
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%18,52)

Boş (%64,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-13

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom
modellerini açıklar. D

2

%3,70

2

%3,70

4

%7,41

2

%3,70

1

%1,85

43

%79,63
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%16,67)

Boş (%79,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-14

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim
esaslarını açıklar. A

3

%5,56

3

%5,56

5

%9,26

1

%1,85

11

%20,37

31

%57,41
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%37,04)

Boş (%57,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20  B
1

%3,70

3

%11,11

7

%25,93

1

%3,70
 

15

%55,56
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%33,33)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. D

3

%5,56

2

%3,70

6

%11,11

4

%7,41

2

%3,70

37

%68,52
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%24,07)

Boş (%68,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-26 Canlıların ortak özelliklerini irdeler. C

7

%12,96

6

%11,11

11

%20,37

1

%1,85

4

%7,41

25

%46,30
 

Doğru (%20,37)

Yanlış (%33,33)

Boş (%46,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-27

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. A

6

%11,11

3

%5,56

5

%9,26

6

%11,11

2

%3,70

32

%59,26
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%29,63)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-28

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. B

5

%9,26

1

%1,85

1

%1,85

6

%11,11

5

%9,26

36

%66,67
 

Doğru (%1,85)

Yanlış (%31,48)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-29 Canlıların ortak özelliklerini irdeler. B

2

%3,70

9

%16,67

12

%22,22

3

%5,56

3

%5,56

25

%46,30
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%37,04)

Boş (%46,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. C

3

%5,56

3

%5,56

3

%5,56

4

%7,41

3

%5,56

38

%70,37
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%24,07)

Boş (%70,37)



KURUM SORU ANALİZİ

BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU / CİDE 9.Sınıf KDS-2 (902)

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 1184

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-21

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. E

2

%3,70

2

%3,70

1

%1,85

4

%7,41

2

%3,70

43

%79,63
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%16,67)

Boş (%79,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-22 Canlıların ortak özelliklerini irdeler. E

6

%11,11

2

%3,70

15

%27,78

5

%9,26

13

%24,07

13

%24,07
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%51,85)

Boş (%24,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-23

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. D

6

%11,11

1

%1,85

5

%9,26

4

%7,41

2

%3,70

36

%66,67
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%25,93)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. A

15

%27,78

4

%7,41

1

%1,85

4

%7,41

3

%5,56

27

%50,00
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%22,22)

Boş (%50,00)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

B-15  B
4

%14,81

8

%29,63
 

1

%3,70

1

%3,70

13

%48,15
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%22,22)

Boş (%48,15)
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