
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 10. SINIF 5. DENEME 42 42 42 791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,53 9,07 12,26 3,97 3,88 3,00 4,06 3,42 3,21 1,31 1,84 0,85 2,64 1,46 2,27 15,92 4,32 14,84 1,63 3,58 0,74 2,01 2,62 1,35 2,69 3,22 1,89 48,76 33,41 40,41 262,050

Okul Ortalaması 10,79 10,86 8,07 3,10 3,57 2,20 3,10 3,69 2,17 0,62 1,05 0,36 2,86 1,38 2,51 6,05 3,26 5,23 0,31 1,26 -0,01 0,45 1,10 0,18 1,14 2,40 0,54 28,42 28,57 21,25 204,890

KATILIMLAR

1 158 FİLİZ ALTIN 10A 24 2 23,50 4 2 3,50 6 0 6,00 4 0 4,00 22 2 21,50 3 2 2,50 63 8 61,00 322,411 158

2 926 EYLÜL YILDIRIM 10A 20 5 18,75 6 3 5,25 7 2 6,50 3 2 2,50 22 2 21,50 0 2 -0,50 7 2 6,50 65 18 60,50 321,666 161

3 101 SAMET GÖKIRMAK 10A 19 5 17,75 6 4 5,00 7 2 6,50 1 4 0,00 4 1 3,75 12 5 10,75 3 3 2,25 1 2 0,50 6 4 5,00 59 30 51,50 294,812 263

4 916 ZEYNEPTUTKUN 10A 14 6 12,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 17 5 15,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 18 33,50 241,096 461

5 943 CANAN CEMRE KESKİN 10B 20 6 18,50 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 13 4 12,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 4 0,00 41 35 32,25 236,569 476

6 945 MEDİNE ERTOP 10A 13 9 10,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 14 6 12,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 38 28 31,00 233,859 484

7 895 ALEYNA ADAK 10B 10 12 7,00 5 5 3,75 5 3 4,25 2 1 1,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 2 0 2,00 36 24 30,00 231,390 494

8 941 SUDE SELİN HIZAR 10B 14 10 11,50 4 6 2,50 6 4 5,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 34 28 27,00 221,737 538

9 153 HARUN GÜL 10A 15 4 14,00 4 6 2,50 4 5 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 34 30 26,50 219,839 547

10 894 AHMET SALCI 10B 12 11 9,25 4 4 3,00 3 4 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 7 2 6,50 32 23 26,25 219,705 549

11 937 NEHİR AYGEN 10B 13 11 10,25 4 5 2,75 5 4 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 32 29 24,75 215,076 572

12 933 SONGÜL YILMAZ 10B 14 8 12,00 3 1 2,75 13 9 10,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 30 21 24,75 214,809 573

13 109 HİRA DİKMEN 10A 10 15 6,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 14 1 13,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 32 30 24,50 214,805 574

14 947 MEHMET TAHİR SOLAK 10B 10 5 8,75 5 5 3,75 4 4 3,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 27 19 22,25 207,826 610

15 916 YUSUF GÖRKEM TUTGUN 10B 14 16 10,00 5 5 3,75 4 6 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 33 43 22,25 207,564 612

16 931 AZRA ÇİN 10A 11 13 7,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 14 5 12,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 29 29 21,75 206,363 615

17 899 KÜBRA GÜNYOL 10B 15 9 12,75 4 5 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 29 30 21,50 204,902 621

18 911 AYŞENUR 10B 8 14 4,50 4 4 3,00 3 3 2,25 3 1 2,75 2 3 1,25 7 4 6,00 1 1 0,75 28 30 20,50 203,068 637

19 105 SULTAN BEGÜM DERE 10A 9 6 7,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 3 7,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 26 22 20,50 202,688 639

20 949 DİLA NUR ESKİN 10A 8 10 5,50 3 5 1,75 5 4 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 27 32 19,00 198,459 656

21 917 MERVE SU YİGİT 10B 8 6 6,50 5 4 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 22 13 18,75 197,548 660

22 940 FATİ DİKİCİ 10B 11 9 8,75 2 4 1,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 27 34 18,50 196,474 663

23 110 İLKER YÜKSEKTEPE 10B 13 4 12,00 3 3 2,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 11 18,25 195,300 668

24 919 YUNUS EMRE AYNA 10A 11 10 8,50 5 5 3,75 3 5 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 27 37 17,75 194,292 671

25 930 TUĞRA PEHLİVAN 10B 10 14 6,50 5 3 4,25 3 4 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 32 17,00 192,227 680

26 942 ENES IŞIK 10A 9 12 6,00 4 6 2,50 3 6 1,50 2 1 1,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 30 16,50 190,799 686

27 915 SAMED HIZAR 10B 8 18 3,50 5 4 4,00 2 7 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 32 16,00 189,661 692

28 910 EMRE ALPAN 10A 9 17 4,75 4 4 3,00 4 5 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 27 45 15,75 188,747 695

29 913 SİNEM DEMİRTAŞ 10A 12 8 10,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 21 25 14,75 185,109 703

                                                1 / 2



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 10. SINIF 5. DENEME 42 42 42 791

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,53 9,07 12,26 3,97 3,88 3,00 4,06 3,42 3,21 1,31 1,84 0,85 2,64 1,46 2,27 15,92 4,32 14,84 1,63 3,58 0,74 2,01 2,62 1,35 2,69 3,22 1,89 48,76 33,41 40,41 262,050

Okul Ortalaması 10,79 10,86 8,07 3,10 3,57 2,20 3,10 3,69 2,17 0,62 1,05 0,36 2,86 1,38 2,51 6,05 3,26 5,23 0,31 1,26 -0,01 0,45 1,10 0,18 1,14 2,40 0,54 28,42 28,57 21,25 204,890

KATILIMLAR

30 387 HİLAL CERE  KASAL 10A 8 10 5,50 0 4 -1,00 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 20 22 14,50 184,972 704

31 903 MERT KOCATEPE 10A 5 20 0,00 4 6 2,50 5 5 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 6 2 5,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 5 0,75 27 51 14,25 184,866 705

32 925 ELA KARABACAK 10A 7 10 4,50 1 1 0,75 4 4 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 20 23 14,25 184,211 707

33 938 ALİCAN KIRLANGIÇ 10B 9 13 5,75 2 1 1,75 6 2 5,50 1 1 0,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 20 24 14,00 183,327 708

34 907 NURSENA KAYA 10A 4 10 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 17 20 12,00 177,907 728

35 948 FATMANURSEVİM 10B 6 13 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 18 24 12,00 177,675 729

36 946 ÖYKÜ NUR YİĞİT 10A 7 6 5,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 1 4,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 17 20 12,00 177,347 731

37 897 ÖZGE KUŞ 10A 10 10 7,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 8 -2,00 19 29 11,75 176,276 733

38 925 ALPEREN UYSAL 10B 8 20 3,00 3 2 2,50 4 3 3,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 18 27 11,25 175,428 735

39 936 MELİH KÖSEOĞLU 10A 5 8 3,00 5 4 4,00 3 7 1,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 30 10,50 173,173 738

40 8 BENNUR YILDIRIM 10B 4 17 -0,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 14 36 5,00 157,073 753

41 150 MURAT NURİ ŞİM EK 10B 7 23 1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 15 45 3,75 153,110 761

42 160 YAĞIZ YILMAZ 10B 9 21 3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 10 -0,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 19 63 3,25 151,332 764
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 10. SINIF 5. DENEME

Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(42)
10,79 10,86 8,07 3,10 3,57 2,20 3,10 3,69 2,17 0,62 1,05 0,36 2,86 1,38 2,51 6,05 3,26 5,23 0,31 1,26 -0,01 0,45 1,10 0,18 1,14 2,40 0,54 28,42 28,57 21,25 204,890

İlçe
(42)

10,79 10,86 8,07 3,10 3,57 2,20 3,10 3,69 2,17 0,62 1,05 0,36 2,86 1,38 2,51 6,05 3,26 5,23 0,31 1,26 -0,01 0,45 1,10 0,18 1,14 2,40 0,54 28,42 28,57 21,25 204,890

İl
(42)

10,79 10,86 8,07 3,10 3,57 2,20 3,10 3,69 2,17 0,62 1,05 0,36 2,86 1,38 2,51 6,05 3,26 5,23 0,31 1,26 -0,01 0,45 1,10 0,18 1,14 2,40 0,54 28,42 28,57 21,25 204,890

Genel
(791)

14,53 9,07 12,26 3,97 3,88 3,00 4,06 3,42 3,21 1,31 1,84 0,85 2,64 1,46 2,27 15,92 4,32 14,84 1,63 3,58 0,74 2,01 2,62 1,35 2,69 3,22 1,89 48,76 33,41 40,41 262,050

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
10A
(21)

10,95 9,33 8,62 2,81 3,00 2,06 3,19 3,33 2,36 0,52 1,14 0,24 2,81 1,52 2,43 7,95 3,19 7,15 0,38 1,67 -0,04 0,67 1,33 0,33 1,57 2,95 0,83 30,85 27,46 23,98 213,030

10B
(21)

10,62 12,38 7,52 3,38 4,14 2,35 3,00 4,05 1,99 0,71 0,95 0,48 2,90 1,24 2,60 4,14 3,33 3,31 0,24 0,86 0,02 0,24 0,86 0,02 0,71 1,86 0,25 25,94 29,67 18,54 196,750

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ okulunda 42 2

CİDE ilçesinde 42 2 1
KASTAMONU ilinde 42 2 1 1

Genelde 791 53 9 7 7

DERECELER

Genelde sınava 9 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 9. oldu

KASTAMONU ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

CİDE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 10. SINIF 5. DENEME
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KASTAMONU CİDE BİROL DURASI ANADOLU LİSESİ ARMADA 10. SINIF 5. DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] PARAGRAF YORUMU 1 0,45 0,48 45

[-] TAMLAMALAR 8 1,83 2,14 23

[-] DESTAN/EFSANE 6 2,98 1,71 50

[-] SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3,26 2,64 47

[-] FİİLİMSİLER 2 0,60 0,69 30

[-] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,26 0,43 26

[-] ŞİİR 5 1,40 2,76 28

Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

2 0,52 0,79 26

[-] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

3 0,93 0,95 31

[-] DEVLETLEŞME SÜRECİNDE
SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

2 0,64 0,74 32

[-] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
MEDENİYETİ

3 1,00 1,10 33

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER 10 3,10 3,69 31

Felsefe
[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,07 0,43 7

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 0,55 0,62 14

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 1,79 0,76 60

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,29 0,50 29

[+] DİN VE HAYAT 1 0,79 0,12 79

Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] FONKSİYONLAR 13 3,05 1,19 23

[-] POLİNOMLAR 14 2,17 1,31 15

[-] SAYMA VE OLASILIK 3 0,83 0,76 28

Fen Soru D Y %

Fizik
[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0,10 0,14 5

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 6 0,17 0,74 3

[-] DALGALAR 2 0,05 0,38 2

Kimya
[-] KARIŞIMLAR 10 0,45 1,10 5

Biyoloji
[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 6 0,83 1,45 14

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0,31 0,95 8
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